
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KONAK ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT 115 565 1082 17628

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,49 8,69 23,32 2,32 1,50 1,95 1,43 2,04 0,92 3,26 0,81 3,06 3,48 0,93 3,25 0,00 0,00 0,00 12,61 3,68 11,69 2,02 0,59 1,87 2,12 1,39 1,77 2,10 1,34 1,76 2,04 1,17 1,75 56,8722,14 51,34 292,280

Okul Ortalaması 25,64 8,33 23,56 2,25 1,42 1,90 1,14 1,93 0,66 3,51 0,62 3,36 3,55 0,75 3,36 0,00 0,00 0,00 12,96 3,55 12,07 1,62 0,40 1,52 2,20 1,38 1,85 2,22 1,45 1,85 2,03 1,42 1,67 57,1221,25 51,80 294,870

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL GÜÇCÜK  MA 35 5 33,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 8 0 8,00 5 2 4,50 5 2 4,50 4 2 3,50 101 16 97,00 431,094 710

2 0 ÜMRAN SILA GÜDÜK  MA 38 1 37,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 25 2 24,50 6 1 5,75 4 3 3,25 6 1 5,75 5 1 4,75 98 14 94,50 423,965 948

3 0 AKİF ERDEM KOÇAK  MA 34 5 32,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 9 0 9,00 5 2 4,50 5 1 4,75 5 1 4,75 98 15 94,25 423,403 966

4 0 YETKİN TUNASOY  MA 33 7 31,25 4 0 4,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 26 4 25,00 8 0 8,00 5 1 4,75 5 1 4,75 5 1 4,75 96 19 91,25 414,679 1298

5 0 AZRA DOĞAN 12A 29 9 26,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 96 21 90,75 413,725 1340

6 0 MUSTAFA DEMİRTAŞ  MA 35 5 33,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 22 3 21,25 7 0 7,00 3 4 2,00 6 1 5,75 5 1 4,75 94 18 89,50 409,153 1525

7 0 GÖKTUĞ ARICA  MA 32 8 30,00 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 0 9,00 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 94 21 88,75 407,039 1600

8 0 MEHMET MERT CAMBOLAT MA 33 7 31,25 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 24 4 23,00 6 2 5,50 6 1 5,75 4 2 3,50 4 2 3,50 91 22 85,50 397,527 2011

9 0 GÖKALP GÜROCAK 12A 34 5 32,75 1 3 0,25 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 25 2 24,50 4 0 4,00 4 2 3,50 5 1 4,75 4 1 3,75 89 15 85,25 396,591 2051

10 0 MELDA BÖLGE  MA 35 5 33,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 27 3 26,25 5 1 4,75 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 90 22 84,50 394,702 2133

11 0 MEHMET ÖZDEMİR 12A 33 4 32,00 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 20 5 18,75 6 1 5,75 3 4 2,00 4 2 3,50 5 1 4,75 87 18 82,50 388,212 2440

12 0 YAĞMUR IŞIK  MA 31 8 29,00 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 22 2 21,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 84 15 80,25 381,349 2786

13 0 KÜBRA DERELİ  MA 36 4 35,00 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 19 2 18,50 3 0 3,00 4 3 3,25 4 2 3,50 3 3 2,25 84 19 79,25 378,352 2937

14 0 MERVE NUR OLGUN  MA 31 7 29,25 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 22 4 21,00 8 0 8,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 0 1,00 83 20 78,00 374,125 3170

15 0 EKİN EKİM  MA 32 7 30,25 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 18 1 17,75 2 0 2,00 5 1 4,75 2 4 1,00 5 1 4,75 80 14 76,50 370,747 3336

16 0 ECRİN TAYDAŞ 12A 38 2 37,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 2 1,50 79 11 76,25 368,698 3433

17 0 BERRAK AŞÇIOĞLU  MA 31 6 29,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 22 2 21,50 3 0 3,00 6 0 6,00 6 1 5,75 4 2 3,50 79 15 75,25 368,048 3470

18 0 ZEREN ÖZDEMİR 12A 33 6 31,50 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 19 6 17,50 3 1 2,75 4 3 3,25 4 2 3,50 4 2 3,50 81 25 74,75 365,514 3609

19 0 AZRA GEZİCİ  MA 35 4 34,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 23 0 23,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 77 8 75,00 364,360 3684

20 0 CEREN DOĞMAZ  MA 31 5 29,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 2 3,50 77 15 73,25 361,092 3846

21 0 YUNUS ÇEVİK  MA 29 8 27,00 3 1 2,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 2 15,50 7 0 7,00 4 3 3,25 4 3 3,25 5 1 4,75 78 21 72,75 359,954 3915

22 0 VERA ALTUN 12A 29 11 26,25 4 0 4,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 20 1 19,75 7 1 6,75 3 2 2,50 6 0 6,00 1 1 0,75 78 23 72,25 358,039 4002

23 0 SÜMEYYE GÜLEŞÇİ  MA 35 3 34,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 14 4 13,00 4 2 3,50 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 75 11 72,25 357,238 4046

24 0 UTKAN YİĞİT 12A 16 5 14,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 27 1 26,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 1 3,75 74 12 71,00 355,537 4148

25 0 YASİN AYTUĞ TOPEL  MA 33 6 31,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 22 7 20,25 5 1 4,75 4 3 3,25 2 3 1,25 78 27 71,25 355,024 4176

26 0 FURKAN ENES ALTINTAŞ MA 27 11 24,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 19 3 18,25 3 1 2,75 3 3 2,25 6 1 5,75 4 2 3,50 75 26 68,50 347,620 4665

27 0 FATMA BUSE  MA 30 8 28,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 74 22 68,50 346,705 4723

28 1905 NUR EFŞAN ÇAKMAK  MA 31 9 28,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 20 6 18,50 4 0 4,00 4 3 3,25 4 3 3,25 2 2 1,50 75 27 68,25 346,002 4763

29 0 SULTAN ÇALIŞKAN  MA 33 5 31,75 2 3 1,25 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 15 4 14,00 3 3 2,25 3 1 2,75 3 2 2,50 4 2 3,50 73 24 67,00 342,475 4978
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 25,49 8,69 23,32 2,32 1,50 1,95 1,43 2,04 0,92 3,26 0,81 3,06 3,48 0,93 3,25 0,00 0,00 0,00 12,61 3,68 11,69 2,02 0,59 1,87 2,12 1,39 1,77 2,10 1,34 1,76 2,04 1,17 1,75 56,8722,14 51,34 292,280

Okul Ortalaması 25,64 8,33 23,56 2,25 1,42 1,90 1,14 1,93 0,66 3,51 0,62 3,36 3,55 0,75 3,36 0,00 0,00 0,00 12,96 3,55 12,07 1,62 0,40 1,52 2,20 1,38 1,85 2,22 1,45 1,85 2,03 1,42 1,67 57,1221,25 51,80 294,870

KATILIMLAR

30 0 ZEYNEP TUYKUN 12A 32 5 30,75 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 16 3 15,25 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 3 2 2,50 70 13 66,75 341,399 5064

31 0 MUSTAFA DEMİRBİLEK  MA 27 6 25,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 17 3 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 4 2 3,50 70 18 65,50 338,458 5249

32 0 NEHİR DURU YILDIZ  MA 31 1 30,75 3 1 2,75 1 1 0,75 4 0 4,00 4 0 4,00 13 0 13,00 3 2 2,50 5 1 4,75 3 2 2,50 67 8 65,00 336,878 5365

33 0 YASEMİN ERASLAN  MA 34 4 33,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 14 5 12,75 3 0 3,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 69 17 64,75 335,890 5433

34 0 YASİN DALGIÇ  MA 33 7 31,25 4 1 3,75 2 0 2,00 4 1 3,75 4 1 3,75 13 3 12,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 2 3,50 69 19 64,25 333,971 5583

35 0 CEYLİN ALTAŞ 12A 28 8 26,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 0 4,00 20 3 19,25 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 68 18 63,50 332,643 5679

36 0 YASEMİN SAYMAN  MA 30 8 28,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 0 4,00 14 7 12,25 1 0 1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 68 20 63,00 330,128 5833

37 0 MEHMET BAHUR  MA 27 12 24,00 1 3 0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 22 1 21,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 70 28 63,00 330,009 5840

38 0 SALİHA AKPINAR 12A 27 8 25,00 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 15 2 14,50 1 0 1,00 4 1 3,75 4 3 3,25 5 1 4,75 67 20 62,00 328,625 5941

39 0 ANIL EMRE ÇATIK 12A 27 11 24,25 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 18 4 17,00 1 0 1,00 3 3 2,25 4 2 3,50 3 2 2,50 69 27 62,25 328,613 5944

40 0 ALİYE TAŞDEMİR  MA 35 4 34,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 13 0 13,00 1 0 1,00 64 7 62,25 326,860 6062

41 0 CEREN ESEN  MA 31 3 30,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 2 2 1,50 19 1 18,75 2 4 1,00 3 2 2,50 3 0 3,00 66 17 61,75 326,596 6080

42 0 DENİZ AKAY  MA 34 4 33,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 14 4 13,00 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 67 23 61,25 325,106 6195

43 0 NAZLI HİLAL TEKİN  MA 30 7 28,25 3 1 2,75 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 14 1 13,75 4 1 3,75 4 2 3,50 65 16 61,00 324,665 6235

44 0 CAN TURGAY  MA 27 13 23,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 15 1 14,75 2 2 1,50 6 1 5,75 2 4 1,00 3 3 2,25 68 31 60,25 322,931 6358

45 0 BARAN ÖZSOY  MA 29 9 26,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 17 5 15,75 1 1 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 66 22 60,50 322,741 6368

46 0 YUSUF ÇELİK  MA 27 2 26,50 3 0 3,00 15 3 14,25 5 2 4,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 62 9 59,75 321,886 6429

47 0 TULCA BURSALI  MA 30 10 27,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 14 2 13,50 1 3 0,25 3 3 2,25 4 0 4,00 66 24 60,00 321,594 6451

48 0 SUDENAZ ÖZBUDAK  MA 31 7 29,25 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 2 2,50 15 2 14,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 3 2,25 1 1 0,75 65 20 60,00 321,332 6474

49 0 SILA ÖKTEMİR  MA 28 9 25,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 15 2 14,50 2 2 1,50 4 2 3,50 2 2 1,50 64 20 59,00 318,695 6672

50 0 S NA  PS R  MA 27 6 25,50 3 0 3,00 1 0 1,00 5 0 5,00 3 2 2,50 19 3 18,25 3 0 3,00 1 1 0,75 62 12 59,00 318,079 6720

51 0  MA 31 8 29,00 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 3 17,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 3 2 2,50 65 26 58,50 317,056 6819

52 0 ROJİN ALTINTAŞ  MA 32 7 30,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 13 6 11,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 64 23 58,25 315,976 6903

53 0 ELİF YÜKSEL  MA 26 10 23,50 3 1 2,75 1 1 0,75 3 1 2,75 3 1 2,75 17 5 15,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 2 1,50 64 27 57,25 313,577 7103

54 0 RÜYA KÖK  MA 27 10 24,50 2 3 1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 13 6 11,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 1 4,75 63 27 56,25 311,640 7270

55 0 ABDULLAH SOYDEMİR  MA 22 18 17,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 24 2 23,50 1 3 0,25 3 4 2,00 4 3 3,25 1 5 -0,25 67 43 56,25 310,431 7369

56 0 İLAYDA GÜLER  MA 30 7 28,25 4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 0 4,00 9 4 8,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 60 16 56,00 309,506 7443

57 0 EBRAR USLU  MA 30 10 27,50 1 4 0,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 16 9 13,75 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 63 30 55,50 307,524 7619

58 0 HAMZA AVCI  MA 30 10 27,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 10 11,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 63 30 55,50 307,027 7660

                                                2 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KONAK ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT 115 565 1082 17628

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
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Genel Ortalama 25,49 8,69 23,32 2,32 1,50 1,95 1,43 2,04 0,92 3,26 0,81 3,06 3,48 0,93 3,25 0,00 0,00 0,00 12,61 3,68 11,69 2,02 0,59 1,87 2,12 1,39 1,77 2,10 1,34 1,76 2,04 1,17 1,75 56,8722,14 51,34 292,280

Okul Ortalaması 25,64 8,33 23,56 2,25 1,42 1,90 1,14 1,93 0,66 3,51 0,62 3,36 3,55 0,75 3,36 0,00 0,00 0,00 12,96 3,55 12,07 1,62 0,40 1,52 2,20 1,38 1,85 2,22 1,45 1,85 2,03 1,42 1,67 57,1221,25 51,80 294,870

KATILIMLAR

59 0 SUDE GÖKOĞLU  MA 26 10 23,50 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 15 6 13,50 0 1 -0,25 4 3 3,25 3 0 3,00 1 3 0,25 62 29 54,75 306,292 7729

60 0 EDA ATEŞ  MA 32 8 30,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 20 6 18,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 3 1,25 1 2 0,50 63 33 54,75 305,206 7844

61 0 MERVE YEDİKARDEŞ  MA 26 12 23,00 3 1 2,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 16 6 14,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 3 3 2,25 63 34 54,50 304,956 7867

62 0 HELİN ÖZSOY  MA 31 9 28,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 4 11,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 59 19 54,25 303,907 7968

63 0 NİLAY YAPAN  MA 29 6 27,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 2 8,50 2 0 2,00 1 1 0,75 2 0 2,00 56 11 53,25 301,457 8165

64 0 NAZ AVCI  MA 26 6 24,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 10 1 9,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 56 13 52,75 300,777 8235

65 0 ZEYNEP ÇINAR  MA 30 10 27,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 13 10 10,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 58 30 50,50 292,357 8975

66 0 BETÜL ZENGİN  MA 27 8 25,00 4 0 4,00 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 11 8 9,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 57 29 49,75 290,876 9084

67 0 EGEMEN YENİ  MA 25 8 23,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 18 4 17,00 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 56 26 49,50 289,519 9206

68 0 SUNA PALAZ  MA 28 10 25,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 3 1,25 13 3 12,25 1 2 0,50 3 1 2,75 54 20 49,00 288,673 9285

69 0 SEÇİL EĞİRMEN  MA 29 9 26,75 1 1 0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 14 4 13,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 54 22 48,50 287,002 9451

70 0 EERK KASSAVURAN 12A 16 1 15,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 1 3,75 15 2 14,50 3 0 3,00 3 1 2,75 1 0 1,00 49 7 47,25 284,524 9663

71 0 TURAN EFE EKİM  MA 27 8 25,00 4 0 4,00 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 9 2 8,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 52 19 47,25 283,643 9753

72 0 ARDA BORAN  MA 28 4 27,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 10 5 8,75 48 11 45,25 276,970 10373

73 0 ZEYNEP DENİZ  MA 24 15 20,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 2 1,50 14 8 12,00 3 2 2,50 3 4 2,00 2 2 1,50 54 38 44,50 276,190 10450

74 0 BENSU BİLGİN  MA 24 7 22,25 3 0 3,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 4 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 49 19 44,25 275,848 10482

75 0 YAĞMUR KARA  MA 25 10 22,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 8 3 7,25 49 17 44,75 275,646 10506

76 0 ÖMER YAĞIZ UÇAR 12A 22 11 19,25 1 3 0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 9 6 7,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 50 24 44,00 274,854 10574

77 0 SERRA ORTAÇ  MA 28 11 25,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 10 8 8,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 52 32 44,00 273,677 10670

78 0 ZEYNEP BİLGE  MA 32 6 30,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 9 4 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 47 12 44,00 273,631 10674

79 0 SELİN GENÇ 12A 24 5 22,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 0 3,00 2 1 1,75 10 3 9,25 2 0 2,00 45 11 42,25 268,697 11093

80 0 CEREN YALÇIN  MA 27 11 24,25 2 2 1,50 1 3 0,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 5 0,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 48 26 41,50 267,394 11233

81 0 ZÜMRÜT SARAÇ  MA 28 11 25,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 4 1 3,75 4 1 3,75 9 7 7,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 48 30 40,50 263,195 11611

82 0 ESMANUR ŞENTÜRK 12A 26 5 24,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 10 4 9,00 1 0 1,00 44 17 39,75 261,090 11793

83 0 AYSELTİTİZ  MA 21 12 18,00 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 8 5 6,75 3 1 2,75 1 4 0,00 46 27 39,25 260,208 11870

84 0 AYŞEGÜL BOSTANCI 12A 27 6 25,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 8 3 7,25 1 0 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 43 15 39,25 259,820 11902

85 0 DURU OKAN  MA 27 11 24,25 2 2 1,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 7 5,25 45 24 39,00 258,733 12004

86 0 METEHAN ÇETİN  MA 18 11 15,25 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 13 1 12,75 41 14 37,50 254,498 12349

87 0 HATİCE DOĞAN 12A 25 9 22,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 3 3,25 3 4 2,00 2 2 1,50 3 3 2,25 45 33 36,75 253,406 12445
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Genel Ortalama 25,49 8,69 23,32 2,32 1,50 1,95 1,43 2,04 0,92 3,26 0,81 3,06 3,48 0,93 3,25 0,00 0,00 0,00 12,61 3,68 11,69 2,02 0,59 1,87 2,12 1,39 1,77 2,10 1,34 1,76 2,04 1,17 1,75 56,8722,14 51,34 292,280

Okul Ortalaması 25,64 8,33 23,56 2,25 1,42 1,90 1,14 1,93 0,66 3,51 0,62 3,36 3,55 0,75 3,36 0,00 0,00 0,00 12,96 3,55 12,07 1,62 0,40 1,52 2,20 1,38 1,85 2,22 1,45 1,85 2,03 1,42 1,67 57,1221,25 51,80 294,870

KATILIMLAR

88 0 HANDE  MA 17 12 14,00 1 2 0,50 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 12 5 10,75 4 2 3,50 1 2 0,50 1 3 0,25 44 30 36,50 252,518 12507

89 0 SILA BAYRAK 12A 27 10 24,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 41 18 36,50 251,649 12574

90 0 BEYZANUR YILMAZ  MA 26 14 22,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 40 24 34,00 244,308 13129

91 0 FERHAT AKLAN 12A 22 16 18,00 1 3 0,25 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 8 8 6,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 4 0,00 42 40 32,00 238,344 13521

92 0 SEZEN NURAL  MA 26 8 24,00 1 1 0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 4 4,00 36 16 32,00 238,197 13540

93 0 ECE HASPAT  MA 15 7 13,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 0 4,00 7 4 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 36 18 31,50 237,274 13605

94 0 MEVLÜT AKPINAR 12A 14 13 10,75 3 1 2,75 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 2 3,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 2 3,50 38 29 30,75 236,756 13638

95 0 SUDE NAZ IŞIK 12A 26 10 23,50 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 19 31,25 235,945 13701

96 0 ŞEFİKA DAĞCI 12A 26 12 23,00 1 3 0,25 1 4 0,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 5 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 38 31 30,25 232,899 13895

97 0 REYHAN İTGÜ 12A 16 8 14,00 2 2 1,50 1 4 0,00 3 1 2,75 3 2 2,50 2 6 0,50 1 0 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 4 0,00 32 32 24,00 215,384 14879

98 0 CEYLİN KANÇ 12A 4 36 -5,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 4 1 3,75 17 8 15,00 5 5 3,75 3 3 2,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 40 65 23,75 214,993 14902

99 0 ZEHRA AYDIN 12A 21 6 19,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 26 11 23,25 212,672 15016

100 0 BEREN SU GEZER 12A 20 17 15,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 10 2,50 2 4 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 34 46 22,50 211,024 15077

101 0 KAAN K*AR  MA 25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 15155

102 0 UĞUR DEMİREL 12A 10 5 8,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 12 2,00 5 2 4,50 1 0 1,00 1 1 0,75 27 22 21,50 209,136 15174

103 0 İREM KARAKAYA  MA 18 12 15,00 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 4 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 28 26 21,50 207,808 15227

104 0 İPEK ÖZBEK  MA 20 16 16,00 3 1 2,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 29 33 20,75 205,213 15346

105 0 EMRE KIVANÇ  MA 13 18 8,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 25 26 18,50 199,226 15574

106 0 CEYDA ÇİL 12A 11 7 9,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 24 22 18,50 199,071 15579

107 0 YİĞİT ÇALKAYA 12A 7 8 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 17 20 12,00 180,108 16174

108 0 MERT ARIKAN  MA 13 4 12,00 13 4 12,00 180,051 16179

109 0 YAĞMUR YIL IRIM 12A 13 6 11,50 13 6 11,50 178,392 16226

110 0 ŞEBNEM TÜM 12A 10 7 8,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 12 10 9,50 172,611 16374

111 0 CEMRE GENÇ 12A 7 13 3,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 11 22 5,50 161,408 16641

112 0 MEVLÜTEFE SIRASÖĞÜT12A 6 15 2,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 9 32 1,00 147,554 17032

113 0 İPEKNUR ÖZPAMİR 12A 6 21 0,75 0 4 -1,00 6 25 -0,25 144,190 17086

114 0 ERB*RF  Ç * *AÇ 12A 2 5 0,75 1 6 -0,50 1 5 -0,25 4 16 0,00

115 0 MUHAMMET ÖZER 12A 0 0 0,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

İZMİR KONAK ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT 115 565 1082 17628

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,49 8,69 23,32 2,32 1,50 1,95 1,43 2,04 0,92 3,26 0,81 3,06 3,48 0,93 3,25 0,00 0,00 0,00 12,61 3,68 11,69 2,02 0,59 1,87 2,12 1,39 1,77 2,10 1,34 1,76 2,04 1,17 1,75 56,8722,14 51,34 292,280

Okul Ortalaması 25,64 8,33 23,56 2,25 1,42 1,90 1,14 1,93 0,66 3,51 0,62 3,36 3,55 0,75 3,36 0,00 0,00 0,00 12,96 3,55 12,07 1,62 0,40 1,52 2,20 1,38 1,85 2,22 1,45 1,85 2,03 1,42 1,67 57,1221,25 51,80 294,870

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,056 292,280 40 51 326 584 6819

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 65 26 58,50 49 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAdAcC cCDBACEDcbaCAcDDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal   CdBa   C EceBEdBeA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCeC  CbDEC     bEDDEC  DDBa     d   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  a EaE deCEeB DcA bC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH SOYDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 310,431 292,280 44 55 340 612 7369

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 24 2 23,50 78 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 1 3 0,25 3 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 67 43 56,25 47 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BaECABcdacecAdcbDAbCDBCDACDDddCABcadeCEc

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal abDBBcCdaacEDBABbEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDcCBCCACC DBBDDDECE DdA  EC e  c   dD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdaaDaCECedcBCcdDddb

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ERDEM KOÇAK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,403 292,280 3 3 54 96 966

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 98 15 94,25 79 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDbEAEec CDBACEDBDECAccDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCBB cDACDbDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDaCCACCBCbDECECEDDAEc   EDDDBBD DDDCBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDeECEbEeCECB DBcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE TAŞDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,860 292,280 29 40 296 524 6062

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 64 7 62,25 52 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDcCABDC ceEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBBeCAbbDEDB BCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED CB   C   B      ED  ADD            

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BORAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,970 292,280 60 72 404 762 10373

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 4 27,00 68 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 15,43 13,59 13,56

Toplam: 120 48 11 45,25 38 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAA cA A  a  DBAeE BDECAB DBACCAbDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal   CBB     cbD BECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik    CC CedC D CE  Dbb   EbE              

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSELTİTİZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,208 292,280 68 83 439 835 11870

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 12 18,00 45 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 46 27 39,25 33 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe eDceABae c  Ab DDA CeBCDA DDAdCeB DBeCaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a DBa CAdaDEDBABdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  C b CBeCeC  aB D    E   c              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        ECe   CcaDed 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GEZİCİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,360 292,280 14 19 195 339 3684

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 77 8 75,00 63 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABDCEaC AEADDAACDBeDACDDAdCABDaBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBB dc  DEDBABdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCB CACCC BBDDD CE DEA  ECDD  Be  C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        E         C  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN ÖZSOY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,741 292,280 34 45 311 554 6368

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 66 22 60,50 50 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECAcDCEd add DDbACDBCDACDDbCCABDcBACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBeaCc DDcDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBeCACCCaBB DDc b   c  E           

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E     dECe   C  bCaD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU BİLGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,848 292,280 62 74 408 766 10482

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 49 19 44,25 37 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDcCABDC d  d cDDAdCDBC ACDDACCABa  cC  

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C  BB Cd  DEDBdBCd       

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik              eBc         Aa EdDD  B     

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DCD aEC   dee DCcD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK AŞÇIOĞLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,048 292,280 13 17 184 319 3470

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 79 15 75,25 63 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAEA ecEC BACcDBDaCA aDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal      ab  aDEDABb BC      

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb CCACCBCcDECECE  A  DE EDDDB D  D C   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CD ECEDEACECdDDBcDEe

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BETÜL ZENGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,876 292,280 55 66 380 704 9084

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 57 29 49,75 41 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECccDC     EebDAdCDBCDACDDACCABDbBcbED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBBeab DDcDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECdDDCadC CCaDB bD   ba   a    b        

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D eaCE e bc e Dec 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR YILMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,308 292,280 72 90 465 884 13129

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 40 24 34,00 28 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDbEAcbcadDBACcaBDECcebDBbCdADDCbDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bEdBBabeddDEcABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik  e       C                              

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen           E   b     

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN TURGAY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 322,931 292,280 33 44 309 552 6358

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 68 31 60,25 50 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe cDceABDCEcbEAEbDDAACDBCDdeDDACCeBDDeebEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbDBdaCcEbDbDdABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCB CAC   Bc     E  EA  E D Cea     

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EcDCDECdCca BecBbCdD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN DOĞMAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,092 292,280 15 20 203 350 3846

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 77 15 73,25 61 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADD EA  da DaACEDBDECAcDDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbaBBa   CDEcABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BaCCC CdB  DECECE D ED EC  DD    D  CB  

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  a E ED ACECa DdcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ESEN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,596 292,280 30 41 298 526 6080

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 3 30,25 76 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 66 17 61,75 51 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADbAE cC ECDBACEDBDaCA  DBACCAD CA CBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D aeBa   CcEDeBcbBC      

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD  CAC BCcDECECE  A  DE  DDD           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen aadEaE EeC Cd   A EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YALÇIN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,394 292,280 66 80 428 805 11233

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 48 26 41,50 35 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDcdA bd dDBACEaBeECAdcDBACCADcbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b aBBcca CDEDABEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bc  C  dab b                            

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  a EC D  CEde D  e C

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 325,106 292,280 31 42 302 535 6195

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 67 23 61,25 51 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDcC BDCE CaAdADDAACDBCDACDDACCABDDBACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a  BdaCAabcEDBABdcAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCB aACa DBBDDb b         D b       

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E Da  dECe  BeA bCdD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU OKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,733 292,280 69 85 445 845 12004

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 15,43 13,59 13,56

Toplam: 120 45 24 39,00 33 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDcaAcee  DBACEDBDaCccDDBACdeDcCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CaBB bAecED BaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb  CeC a  ebCE d      Eb   D           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR USLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,524 292,280 46 57 349 628 7619

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 16 9 13,75 46 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 63 30 55,50 46 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CcADDAdAdaBcCDBAeEaBDECABbDBACdADcCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bbddBaaDdCDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BeeCCACeaCaDECEbE DA  DEa D be  dD     b

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    E      E      baC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE HASPAT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,274 292,280 74 93 472 901 13605

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 36 18 31,50 26 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAbDDcaA  d CbBACc B      DBeCC  D      

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CdBc  dCDEDABE BCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik   b CdC  Ca  Ca    A   EC               

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen     e     E   Dd   e

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ATEŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,206 292,280 49 60 358 645 7844

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 63 33 54,75 46 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECAcDCbcCEAEAbDAACDBCDAbcDACCABDaBACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d aBdabdaccEDBdBdbAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECcDDdBeCACCCbB DDDb EDD AD cCc         

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen dB     ECe  de  ad D

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN YENİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,519 292,280 56 67 383 707 9206

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 56 26 49,50 41 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAAcD d      DBACEeBaECAebDBACdADDCAaCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D aeB   e cEDABEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb CC C BCDDECE E cAc  EC bDDBc  D  d   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  eBEa e   b     c ce

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN EKİM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 370,747 292,280 12 15 178 311 3336

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 80 14 76,50 64 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADbAEAde ECDBAecDBDaCABDDBdCCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBB   ACDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Be  C C BC DECECEDDA DDE    D B   D     

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen Ca ECEDcdCceB DeADEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 313,577 292,280 42 53 336 600 7103

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 64 27 57,25 48 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe e AbDedAaec dDBACcDBDECA  DBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBB   bCDEc BEbB A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb CCAC BCbDECE   bA aDE ED DaB   eD aE 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D ECEb ebEaB D c Ee

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KIVANÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,226 292,280 78 105 508 977 15574

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 18 8,50 21 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 25 26 18,50 15 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe cDaCdaa Ee  dEeaeedbDeCe  DbACbABD a   D

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal babBBBC  c EDddB cAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik         C d          E                  

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BUSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,705 292,280 20 27 243 421 4723

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 74 22 68,50 57 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDcCABDd ceEAaeDDAACDBCDACDDAdCABD BACEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal dcDBdeaA beEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCBCCAC  bBaDDD  ED  A  ECD  DB   C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E e eECEC   aCc DCdD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ENES ALTINTAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,620 292,280 19 26 239 414 4665

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 75 26 68,50 57 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe ccEeABDaaaCEdE DeAACDBCDAeDDACCABDa AbED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d DBB CAaaDEDBeBCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED CB CACC bBcDDDE E   A aECaD   AE   

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E aCeEaECeEDBCceDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ARICA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,039 292,280 6 7 87 149 1600

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 35 2 34,50 86 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 94 21 88,75 74 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CdADDAEAcCcECDBAeEeBbEbAaDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal Dcb BadbAeDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B CCCACCBbDDECECEDDA DDaCEDDDBBDCDDDC EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen dD ECEDEeCEeBDDeADbC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA AVCI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,027 292,280 47 58 352 633 7660

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 63 30 55,50 46 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BeECABcdEcdEAdbbDbACDBCDACDDACCABDcBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CaDBBdCA DDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DbCdbCAC eDBB D*cbEca AbD            

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen  cD bced     e   ecD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HANDE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,518 292,280 71 88 456 862 12507

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 44 30 36,50 30 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BaE ABDd cedAdeDcAdCDBdDA DDAC ec       

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a D eeC  bDED ABCaAe     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik bCbD CBeCACC aB DD   Ea                 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EcDdD CE    dee beE 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 0 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN ÖZSOY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,907 292,280 51 62 364 657 7968

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 59 19 54,25 45 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABbCcaecAccDDAbCDBCDACDDACCABDbBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a DBBaCd cDEDBeBCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECaD CBeCAC  aBaDD       A              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E      E        D a 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA GÜLER 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,506 292,280 45 56 343 619 7443

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 60 16 56,00 47 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDcCcBDd cb AdADDAACDBCDACDDAdCABDD ACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBB  A  DEDBAB EAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED CBb  C  cdaDD                    C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E a  E EC   dec DbE 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZBEK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 205,213 292,280 77 104 503 971 15346

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 29 33 20,75 17 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDEeeBDdaaCcca cDAACa  bACDDACCABDbdbb c

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBdeCdabDdcBeBdabC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  C                               b    d 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen   ce    e       c   

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KARAKAYA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,808 292,280 76 103 501 967 15227

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 28 26 21,50 18 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe bbAbDb  cac  cBACEaBbECAcbDBACCADD      

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DaddBeccc Dda BE B A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BeeCd  a                                

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen     e     E         

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN K*AR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,658 292,280 75 101 496 960 15155

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 26,30 23,56 23,32

Toplam: 120 25 11 22,25 19 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BaECABD  a  AdAbDAAbDBCDACeDAdCABeaeACcD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA DERELİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,352 292,280 10 13 161 282 2937

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 84 19 79,25 66 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAEAEecECDBACEDBDECABaDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bcdBBcEDdCDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb  CAC BC DECECE  AE cE  DDDBBD  D     

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CaBEeEbdeCECB DBcebC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BAHUR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,009 292,280 28 37 289 510 5840

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 70 28 63,00 53 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAd becadDBACEDcDabeBDDBACCADDCAbCBe

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal e acB   AbDEDbBECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCeCDDECECEDDA     E  DBB     Cc A

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen Ca ECE EbeE d bedDde

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET MERT CAMBOLAT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 397,527 292,280 7 8 108 193 2011

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 91 22 85,50 71 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABDCbcbcAdADDAACDBCDAbDDACCABDDBbCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBeBCA cDEDBbBCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBeCACCdDBBDDDcCEDDaA  ECDDb aAE CD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EBDaDECEeeE BCedDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MELDA BÖLGE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 394,702 292,280 8 10 118 206 2133

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 90 22 84,50 70 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABDCaeeEAEADDAACDBCDACDDAbCABDbBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a bBB  c aDEeBeBbcAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EaEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEccDECDD    EBCb

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdDCDECECbEDdCcBDCEb

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARIKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 180,051 292,280 79 108 516 993 16179

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 15,43 13,59 13,56

Toplam: 120 13 4 12,00 10 57,81 51,80 51,35

TYT Matematik B CCC CaB  DEC   ca    E  DDDc          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR OLGUN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 374,125 292,280 11 14 173 302 3170

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 83 20 78,00 65 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CbADDAE Eec CDBACEDebECABcDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DcCBBeaeACDEcABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb CC CaBCbDECE EDDAEDDE aDDDBBD DD CBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CD EeEb  CEed    D  

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YEDİKARDEŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,956 292,280 50 61 360 647 7867

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 63 34 54,50 45 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDEeA DdaeC AEAeDAACDBCDAbDDAdCABcbaACac

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CE cBaCdccaEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDeC CCACC cBBD b dE   A aEeDDb       

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E a cECdab   dAeDCbb

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
METEHAN ÇETİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,498 292,280 70 86 452 854 12349

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 13 1 12,75 32 15,43 13,59 13,56

Toplam: 120 41 14 37,50 31 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDEecBe      aAcbAbCDBCD bDDeCCABD  ed  

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBB C    ED  BdEdC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECE DCBCCAC  c    D  E      E           

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DEMİRBİLEK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 338,458 292,280 23 31 263 464 5249

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 70 18 65,50 55 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECcBD  c     DDAbCDBCDACcDACCABDbBeCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBBBCdEbDEDBABbEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEb CBCCAC   Bc DD  EDD AbD            

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E a DECEb d BCeBDCcD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DEMİRTAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 409,153 292,280 5 6 82 141 1525

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 94 18 89,50 75 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDEeAeDCEeeEAEADDAACDBCDACDDACCABDbBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CbDBBaCdEDDEDBABCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBCCdCCC BBDDDaCE DEA   CDD D AEBC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdDecEaECeEDBCAdDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ AVCI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,777 292,280 53 64 370 674 8235

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 6 24,50 61 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 56 13 52,75 44 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDcCABDC e a dADeAACDBCDA  DAdCABD  AC D

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal   DBd    bDED AB EdC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  CED C       DBBDDDb             D  E   

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E  e E ECe   e BDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI HİLAL TEKİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,665 292,280 32 43 305 540 6235

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 65 16 61,00 51 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDcEA   adDBAeEeBDECABbDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal  dCBBeb AaDEDABEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B C C CCBC DECE    AE Da                

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen         eCECB DacDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR DURU YILDIZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,878 292,280 24 32 267 471 5365

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 1 30,75 77 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 13 0 13,00 43 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 67 8 65,00 54 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABD EeCEAEAD AACDBCDACDDACCABD      

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBd Cd  DEDB BCEA      

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCB  AC  D B DD                     

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D bEaECAd BCcdD ED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY YAPAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,457 292,280 52 63 367 666 8165

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 56 11 53,25 44 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECeBDC   aAE DDbACDBCDAbDDACCABD eACEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBBa    DEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC b  B   C  bB   D CE   A              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E    E E     e  DC  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFŞAN ÇAKMAK 1905  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,002 292,280 21 28 245 425 4763

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 75 27 68,25 57 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAAcDAEececbCDBAeEDBDECABDDBACCADDbAbCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CdB  b  DEc BaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik deCCCACCcCcDECECE De DDE  DDDa D  DDC   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen eDdECEbEeCECdb ec EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ALTINTAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,976 292,280 41 52 331 591 6903

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 64 23 58,25 49 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CbADDA AECccCDBAeEDBDaCABbDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBBa c dDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BaCCC abcCbDECEdE  A       DD           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen dD EC b  CEe  D eb b

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA KÖK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,640 292,280 43 54 338 607 7270

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 63 27 56,25 47 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABDd a d acbDAACDBaDAbDDACCABDaBAbED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal acDBd Cc accDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DbCBCCeCCCcBd    C b  Ab             

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D cEaECA  BeABDCbD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
S NA  PS R 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,079 292,280 39 50 323 577 6720

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 62 12 59,00 49 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDaCABD   eEA  DDAACDaCDAbDDAdCABD  ACEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal   DBB  A  DEDBABbcAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DbCd C CCC BBDDDE EDc ADD            

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D  E    d B       

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL EĞİRMEN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,002 292,280 58 69 388 720 9451

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 54 22 48,50 40 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABDdac EAae DAAbDBCDAbDDACCdBDbBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d   B     DEDB B Ede     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DcCBbCeCCCbBBDD       A              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E   c eE e   ec D cD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ORTAÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,677 292,280 64 77 417 782 10670

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 52 32 44,00 37 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDbEca BadDaAeEDBDaCAabDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D dBBe bd DEDABdCBCb     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BcCCC CbBCce C     b   EbcbD  d         

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D EeEeb  dd  b     

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL GÜÇCÜK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,094 292,280 1 1 36 65 710

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 101 16 97,00 81 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAEAECcECDBACcDBDaCABaDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DbCBBBdaeCDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCDDECECEDDA DDECcDDDBBD DD CBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen dDdECEDEeeECBDDdcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEZEN NURAL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,197 292,280 73 92 470 897 13540

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 15,43 13,59 13,56

Toplam: 120 36 16 32,00 27 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADbe    d  DBeCEDBDECABbDeACCADDbdDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal   aB      DEc  a cCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik  D  Cd  dC D C    bd                    

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÖKTEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,695 292,280 38 49 321 574 6672

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 64 20 59,00 49 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADcbdAE d  DBAeEDdDECAecDBACCADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBa eb DED BECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCC b B  DECd E  A DD   DD            

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  DdEe  EACEea DdcD  

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE GÖKOĞLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,292 292,280 48 59 355 638 7729

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 62 29 54,75 46 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDEaABDC eCEAdADDAbCDBdDdCDDAd ABD  ebbD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a aBeaCAEcDEDBABCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCc CeCC bBe Dc CE D Ab E       c   

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EeDCDceE   D C da Ec

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ ÖZBUDAK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,332 292,280 37 48 317 565 6474

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 65 20 60,00 50 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADbAEAEbc CDBAeEDBbaCAc DBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal   Ce  ab CDE  BcdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B  C  CaBC DECE E DA      DDDcBD  D d E 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    EaEDdeCEdB a    C

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ÇALIŞKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,475 292,280 22 29 252 441 4978

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 73 24 67,00 56 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDcCABDCEcbEAd DDAACDBCDAbDDACCABDD ACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal acDBddCd bDEDBABCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDbCBCCeC CbBBD Db     A     Db  cEcC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E a  ECECe  BeccDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE GÜLEŞÇİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 357,238 292,280 17 23 213 368 4046

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 75 11 72,25 60 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECcBDC cCEAEADDAACDBCDACDDAdCABD BACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CEDBdBCA  DEDBbBCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DDCBbaAC C BaDDa  E   A    DDbD   eC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E      E      A DCE 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 1 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUNA PALAZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 288,673 292,280 57 68 385 712 9285

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 54 20 49,00 41 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAAbDAEAdbcEdDBACEDeDECcBa BACdAD bADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBB     DEDA cdBCd     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bb  CA aB  D CECE  A  DE bD             

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen         e Ee  Dd D C

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TULCA BURSALI 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,594 292,280 36 47 315 562 6451

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 66 24 60,00 50 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CbADDdEAEaaEdDBACcDBDEbABbeBACCbDDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DadBBeabACDEDABEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCC C BC DECECc  c        D           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen d  Eda EeCEec D  DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TURAN EFE EKİM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,643 292,280 59 71 395 735 9753

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 52 19 47,25 39 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABDd     dccDAcCDBCDAbDDACCABDcBACEb

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBBeCdbeDEDBeBCcdC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC D C aC C   BdD        A              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E     aE       B C e

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN SILA GÜDÜK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 423,965 292,280 2 2 52 93 948

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 98 14 94,50 79 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABDCEB EAEADDAACDBCDAbDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d bBBeCcaDDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCACC bBa DDECEDDEAD ECDDbD AE C 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdaCDEeECeEDBCAdDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR IŞIK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,349 292,280 9 12 153 267 2786

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 84 15 80,25 67 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe eDECABDd aedAdADDAACDBCDAbDDACCABDDcACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBB CA  DEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDDCBCCAC  DBaDDD  EDbEA  ECDD D AE   

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D c CEe E BdbeDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KARA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,646 292,280 63 75 410 769 10506

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 15,43 13,59 13,56

Toplam: 120 49 17 44,75 37 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CA DDAaAEeacdeeAeEDBDECA  DBACbADDCAe  D

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal baCBBBEaACDEDABEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BD  C CeBdbD       A        D           

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 3 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN ERASLAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,890 292,280 25 33 271 477 5433

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 69 17 64,75 54 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDEeABDCEcCEAEADDAACDBCDAeDDACCABD  ACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal   D d a  c EDBABCa C     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED ea CACCCcBcDDb      AD   D  DB     

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E D  EaECea  e BDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN SAYMAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,128 292,280 27 36 287 508 5833

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 68 20 63,00 53 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADb aA CdECDaAecDBcECABcDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DECBBBabACDEDAB CBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BaC CACeBa DECE E aA  ba   DDa    D     

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    E    ACEe  De  dC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN AYTUĞ TOPEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,024 292,280 18 25 226 383 4176

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 22 7 20,25 68 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 78 27 71,25 59 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABDecab AEADDAdCDBCDAbDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CdDBBc cbccEDBABCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECdDDCeCCeCCCeBcDDDaCEDDEbDD C          

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DCDEaECebbBCc DddD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DALGIÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,971 292,280 26 34 278 487 5583

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 69 19 64,25 54 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAEddeaEdDBACEDBDEbAcDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DECeB  DA DEDeBEdBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B CCCb bB  DECE    A  DE c D  B         

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D Ea   eeEeB DccDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YETKİN TUNASOY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 414,679 292,280 4 4 70 121 1298

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 96 19 91,25 76 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDbEAEbdECDBAeEDBbECABaDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBeacdCDEDABaCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BcCCCACCaCbDECECEDDAEDDECEDDDaBD  DDCBEA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen dD ECEDEeCECB DBcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ÇEVİK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 359,954 292,280 16 21 208 359 3915

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 78 21 72,75 61 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAEAc aEdeBACEDcDdCA  DBACCADDbdDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CeB  bACDbDeBECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bc CCACCBC DECE  DcAE        BBD DD C EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CDdEeEeEeCEedDDBcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ÇELİK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,886 292,280 35 46 313 559 6429

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 2 26,50 66 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 20 5 18,75 47 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 62 9 59,75 50 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABD        DDAACDBCD CDDAdCAB DaACE 

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal                BCE       

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED CB  ACCd BdaDD    DEA    D bDBAE d 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E aC E ECA  eC BDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BİLGE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,631 292,280 65 78 419 784 10674

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 47 12 44,00 37 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAbAdCB CDBAeEDBDECcBcDBACCADc ADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal    e     C     aCB A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bc CC CCeC DdC  E  c                    

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen           E   D     

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇINAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,357 292,280 54 65 377 699 8975

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 13 10 10,50 35 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 13 11 10,25 26 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 58 30 50,50 42 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe cDEeABDddcCcAcADDAcCDBCDACDDAdCABDDaACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a bBdBCAEbDEDBABdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik dC bbCdaCACCCbdBDDDcCa   A  d         d 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen     a eE        b a 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DENİZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,190 292,280 61 73 406 764 10450

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 14 8 12,00 40 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 54 38 44,50 37 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe CdADDAaAEd cdaBACEaBDaaedbDBACCADDacDdBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal e dBBc c eDED B dBeA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCACCebDDcCE c ec DDa   D            

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CD E aedeCEeBbDde  C

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRÜT SARAÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,195 292,280 67 81 431 818 11611

Katılımlar: 79 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,30 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,20 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,73 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,70 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,64 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,27 9,27 9,19

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 13,71 12,07 11,69

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,72 1,52 1,87

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18 15,43 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,99 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,97 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,85 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 5,82 5,38 5,28

Toplam: 120 48 30 40,50 34 57,81 51,80 51,35

TYT Türkçe BDcCABaCEceEbabDDAACDBCDACDDbCCABDD cCab

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal abbBB bdacDEDBdBdEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC D  e      cB DD abEcc A  Ee    c     

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        E       ab   

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL EMRE ÇATIK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,613 292,280 11 39 293 518 5944

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 69 27 62,25 52 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECAeD aeacbE DDAACbBCDAbDDAeCABDDeeCED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal Cd BB CddbDEDBbBCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECED CBbCdCCCbBBDDDbCE   A     D        

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E adDEaECeE BeedD ED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BOSTANCI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,820 292,280 16 84 441 838 11902

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 6 25,50 64 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 43 15 39,25 33 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDcEAd a  DBAeEDB  CA  DBACCcDDCbDCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal        c       aCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCC   d  D C    be        D B         

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen de EeED   c         

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DOĞAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 413,725 292,280 1 5 73 125 1340

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 27 3 26,25 88 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 96 21 90,75 76 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe eDcCABDCacCEAEAbDAACDBCeAbDDACCABD  ebED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal dbbadBCAa DEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEDcCBCCACCCDBBDbDbCEDDEADDECDDCDBAEBCD

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EaDCDECECbEDBdABDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 2 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN SU GEZER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,024 292,280 26 100 493 956 15077

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 34 46 22,50 19 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe aAAbbedA  ed DBebaDBDaCABaDBACCbDbaebCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal ebCe c cb DbedBadBCe     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Bc CCcde eDDba  d  ca                   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  aeEdEe b E  c B   a

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 2 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE GENÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 161,408 292,280 32 111 529 1018 16641

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 13 3,75 9 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 7 -0,75 -4 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 11 22 5,50 5 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe b A c ac  a  e eCcDB a    DBcC e  b    c

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal a dea acAe               

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik       e B               a               

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D        E         

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA ÇİL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,071 292,280 28 106 510 979 15579

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 7 9,25 23 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 24 22 18,50 15 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe dAADbAEAE e daBAeaDB                    

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b ad cE dbDEeeBECBee     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik     Ceb    DEC     c   E                

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen     a     E        e

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ALTAŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,643 292,280 9 35 282 496 5679

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 68 18 63,50 53 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADb EAc c dDBACcDBDECAabDBACdADDCADC D

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b Cd a a  DE ABECB A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BaCCCeCCBCbD CEC   A  DEC DDDB          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D ECEDb CE B Dae EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KANÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,993 292,280 24 98 488 950 14902

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 36 -5,00 -13 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 17 8 15,00 50 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 5 5 3,75 38 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 22 13 18,75 47 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 40 65 23,75 20 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BcaebacbaedcbbcaeddbcaeDcdaacdCbdaedAebe

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bBeceb c EDBABbEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECbD CBCdACC bBBDDDE E caAebd DDCbaedBCa

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdaCbE Ebd  de  b  a

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 2 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 5 17
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 1 50
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN TAYDAŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,698 292,280 4 16 182 317 3433

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 79 11 76,25 64 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABDCEcCEAEADDAACDBCDAbDDACCABDDBACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal CEDBBBCAaDDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC D CBCC CCdcBBDDD  a   Aa   D         

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E      ECe  Be eD Eb

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EERK KASSAVURAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,524 292,280 12 70 392 730 9663

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 1 15,75 39 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 49 7 47,25 39 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABD      E  DAdCDBCDA               

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBe    bDEDB BCcAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEb CBCCACC eBB  D CE                  

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E   DE ECb  B   D   

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ERB*RF  Ç * *AÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 4 16 0,00 0 38,61 51,80 51,35

TYT Fen CbdEadcbdabCacDeebda

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 12345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lipitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 0 1 0
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ŞENTÜRK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,090 292,280 15 82 433 827 11793

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 5 24,75 62 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 44 17 39,75 33 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe C ADceaA  d  DBACEDBDaCAB  BAC ADD ADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b Cea  c  DbDAdEdBCb     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B   C CeBC bcCE d  A   EC               

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen           E         

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT AKLAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,344 292,280 19 91 468 895 13521

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 42 40 32,00 27 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe eDEebeaC e bAEdDeAbCeBCDAbDDedCAcDDBACaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C bceBdd bDEDBABdcAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC DaC  abCC aBaa D ac                  

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen a     eE e   e ebedD

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKALP GÜROCAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,591 292,280 2 9 111 197 2051

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 89 15 85,25 71 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDcEA aaaCDBACEDBDECAcDDBACCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CdeB cACDED BECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BbCCCACCBC DEC CEDDAEDDEC DDDcB  DD   E 

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen eaBECE EeCECB De DEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE DOĞAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,406 292,280 17 87 454 860 12445

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 45 33 36,75 31 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CcADDb AcCd CDBACaDBDECeBDDBbCCbDcCA    

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal bcaeBebebCDbDAdadBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik   a CeC e  D C                          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen aDeECce eCEe  DdbDdC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 1 17
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEKNUR ÖZPAMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 144,190 292,280 34 113 534 1040 17086

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 21 0,75 2 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5 7,09 9,27 9,19

Toplam: 120 6 25 -0,25 0 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe bde cecb     eBeCbaeec      bCecD bccCBe

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal      e cea               

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 2 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Konusu 2 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 0 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖZDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 388,212 292,280 3 11 138 243 2440

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 87 18 82,50 69 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECABD E CdAEcDDAACDBCDACDbACCeBDD ACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBB CAb DEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECEeDCB CA  CbBc DDE EeDEcDDECDD Da EBC 

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EcDdbEeECe DBeAdDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT AKPINAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,756 292,280 20 94 474 905 13638

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 38 29 30,75 26 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDaeeBa ad  AEbcDAACbdCbAC DbdC         

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C DBdeCbcaDbcBeBeEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik EC e      C  eB                         

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EdDC  CECc   ebaDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 3 17
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜTEFE SIRASÖĞÜT 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 147,554 292,280 33 112 531 1034 17032

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 15 2,25 6 17,55 23,56 23,32

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 9 32 1,00 1 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe eDcebBDaEcdbbdAceAc e b                 

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Fen dceaedaECbdbaecBadde

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitlerin genel özelliklerini ve çeşitlerini bilir. 1 0 1 0
Lizozomu ve görevlerini bilir. 1 1 0 100
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri ve bu kategoriler arasındaki hiyerarşiyi örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Soyağaçlarında otozomal özelliklerin aktarımını gösterir. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve hayatın sürdürülebilirliği arasında ilişki kurar. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 38,61 51,80 51,35

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YAĞIZ UÇAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,854 292,280 13 76 412 772 10574

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 50 24 44,00 37 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECA D  d  cc ceAAdDBCDACDDAbCABDe caaD

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d bBc  A eDEDBABCEAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik ECdbD BCC e   Ba    Ca   A  d           

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E b bE ECe   CA D   

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN İTGÜ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,384 292,280 23 97 486 948 14879

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 32 32 24,00 20 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe C A DbddE e  DBeCEaeDE     BeCCA    D  D

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal e CeBaEcdbDEcA aCcCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik       b e       d  cd   dED    D        

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CeeEd e   Ee  b ceEb

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 2 0 33
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA AKPINAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,625 292,280 10 38 291 516 5941

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 67 20 62,00 52 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDECeBeCEdb dEbDDA CDBCDAbD ACCABDaB  ED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal a DB  CA bDbDBeBCaAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  CcDDCB C CC eBBDDD C    A       D      

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen E DC EaECeEDdecBDCED

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM TÜM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 172,611 292,280 31 110 524 1003 16374

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 7 8,25 21 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 7,09 9,27 9,19

Toplam: 120 12 10 9,50 8 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDcCABa  e  eEcecAA D           B       

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d DBac                   

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 1 0 17
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA DAĞCI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,899 292,280 22 96 479 918 13895

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 38 31 30,25 25 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDaeABDd eb AdcDbAcCDBCDeCDDACCABDcdACED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal Ccb aeCdcaDEDBABdadC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  C    d  bC  e          dAb             

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen    d   b        be  

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 1 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GENÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 268,697 292,280 14 79 423 798 11093

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 5 22,75 57 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 45 11 42,25 35 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe C ADe d    c cBACEDBDECA   BACCADc ADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal b CBc   ACDE  Bb B A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik Ba  C C eC D Cb    A DDE                

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen           EC        

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 1 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 1 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYRAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,649 292,280 18 89 458 869 12574

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 41 18 36,50 30 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADeedA  ccCDBACEDBbECAeDD ACdbDDCAeCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal a CaBcE bdDEaABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik  c  Cb                                  

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen           E         

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 0 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ IŞIK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 235,945 292,280 21 95 477 911 13701

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 36 19 31,25 26 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CAAbD ac  ecCcBACEDeb CABcDBACdADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D C B  adCcED Ba B A     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik  b    e    e C                          

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen     e     b         

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR DEMİREL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,136 292,280 27 102 498 964 15174

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 5 8,75 22 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 5 12 2,00 7 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 5 12 2,00 5 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 27 22 21,50 18 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe cDEeA D c a A      CDBCDe               

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal C e d     DED A          

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik bCEDaaBedcaebcadD                       

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen EBDCeEaE         dE 

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 0 2 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 0 0 0
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 0 2 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UTKAN YİĞİT 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,537 292,280 7 24 222 379 4148

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 5 14,75 37 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 74 12 71,00 59 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADD  A  d CDBAeEDBbdCABb              

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DECBBaEDcCDEDABcCBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCaDECECEDDAEDDECEDD            

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen CD ECEeEAeECB DaA EC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 3 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 2 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
VERA ALTUN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,039 292,280 6 22 210 364 4002

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 10 3 9,25 46 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 78 23 72,25 60 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CAAbeAdAabcECDBAecDBeECABDDBACaADDbADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D CBBcdbdbeEDAcECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BDCCCACCBCDDECECED A        DaaD DDDC EA

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen  D EeEeEACECB De    

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 1 0 100
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YIL IRIM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,392 292,280 30 109 520 998 16226

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29 17,55 23,56 23,32

Toplam: 120 13 6 11,50 10 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BaceABD  B     cbA aDBCDA  DA           

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 0 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 4 0 67
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ÇALKAYA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 180,108 292,280 29 107 514 991 16174

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 8 5,00 13 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 17 20 12,00 10 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe BDaeABa cB  AbA  c d      b             

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal aEb  BCd   c a    A      

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

TYT Matematik  CED   abeC   d      E   c              

Cevap Anahtarı A ECEDDCBCCACCCDBBDDDECEDDEADDECDDCDBAEBCD

TYT Fen        a    a   D   

Cevap Anahtarı A EBDCDECECAEDBCABDCED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Anlatım Teknikleri 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 1 0 100
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 0 0 0
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYDIN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,672 292,280 25 99 491 953 15016

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,09 9,27 9,19

Toplam: 120 26 11 23,25 19 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe eaEC BDC c  Aa D   CDBCDA D ACCAB   dbED

Cevap Anahtarı A BDECABDCEBCEAEADDAACDBCDACDDACCABDDBACED

TYT Sosyal d bB  Cb   b   B cAC     

Cevap Anahtarı A CEDBBBCAEDDEDBABCEACCBDEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 1 1 50
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 0 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 0 1 0
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN ÖZDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,514 292,280 5 18 190 331 3609

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 81 25 74,75 62 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAEA eecCDBACEDBDECABbDBACCeDDCAaCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal DcCeBBd baDEDABECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik BeeCCeCCdCDDECE E bAE  cC DDDB bCD  C   

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen eDdECEcEeCEdB DdcDEC

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 2 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 5 1 83
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 1 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 2 2 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 2 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Üçgenlerin Eşliği 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 2 1 0 50
Yamuk 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 TYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP TUYKUN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,399 292,280 8 30 256 450 5064

Katılımlar: 36 115 565 1082 17628

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 17,55 23,56 23,32

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,24 1,90 1,95

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,49 0,66 0,92

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 3,36 3,06

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 3,36 3,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 7,09 9,27 9,19

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 8,47 12,07 11,69

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,08 1,52 1,87

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 9,55 13,59 13,56

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,55 1,85 1,77

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,60 1,85 1,76

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,27 1,67 1,75

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 4,42 5,38 5,28

Toplam: 120 70 13 66,75 56 38,61 51,80 51,35

TYT Türkçe CAADDAEAEae dD ACEaBDECABbDB CCADDCADCBD

Cevap Anahtarı B CAADDAEAECBECDBACEDBDECABDDBACCADDCADCBD

TYT Sosyal D  BBa  A DED BECBCA     

Cevap Anahtarı B DECBBBEDACDEDABECBCADBCAE

TYT Matematik B C aACb C DbCE E DA D E   DDB    D     

Cevap Anahtarı B BDCCCACCBCDDECECEDDAEDDECEDDDBBDCDDDCBEA

TYT Fen    EC   eCEeB DB Ddd

Cevap Anahtarı B CDBECEDEACECBDDBADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 2 2 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 2 1 1 50
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Anlatım Teknikleri 2 2 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 6 6 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri 1 0 0 0
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) 1 1 0 100
Milli Mücadele 1 1 0 100
Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Atmosferin katmanları ve özellikleri ile hava olaylarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0
İstatistiki verilerden yararlanarak dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye'deki toprakların dağılışını etkileyen faktörler ile toprak tiplerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye'deki afetlerin dağılışları ile etkilerini ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefi Düşünce 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Peygamber'e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinde öne çıkan eğitim ve bilim kurumlarını tanır. 1 1 0 100
Dinî anlayış ve kültürümüzün oluşmasında etkili olan bazı şahsiyetleri tanır. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 2 1 1 50
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
Üçgenlerin Eşliği 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 2 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Paralelkenar 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Prizmalar 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Merceklerin oluşturduğu görüntünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Elektrik akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Durgun akışkanlarda cisimlere etki eden kaldırma kuvvetinin basınç kuvveti farkından kaynaklandığını açıklar. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Kimyanın Temel Kanunları / Katlı Oranlar Kanunu 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Verim Problemleri 1 0 0 0
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