
SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDANAZ ÇETİNBAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 1 121 438 822 9840

SAY 214,096 260,210 1 105 405 761 8155

EA 194,456 243,280 1 133 466 867 10373

Katılımlar: 2 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 5,50 10,65 11,70

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 1,90 2,69

Matematik 40 7 7 5,25 13 5,25 12,54 14,39

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 -1,00 1,22 2,04

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,50 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 0,50 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 3,00 6,81 9,04

Toplam: 286 71 44 60,06 21 60,06 80,76 88,12

Matematik  eCBC Be B A     b  A     da c b        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri dcebdbdE  e        CBeCB  ce  C  a Bccde

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
EDANAZ ÇETİNBAŞ 0   

Puan
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Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 1 121 438 822 9840

SAY 214,096 260,210 1 105 405 761 8155

EA 194,456 243,280 1 133 466 867 10373

Katılımlar: 2 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 5,50 10,65 11,70

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 1,90 2,69

Matematik 40 7 7 5,25 13 5,25 12,54 14,39

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 -1,00 1,22 2,04

Kimya 13 4 2 3,50 27 3,50 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 0,50 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 3,00 6,81 9,04

Toplam: 286 71 44 60,06 21 60,06 80,76 88,12

Matematik  eCBC Be B A     b  A     da c b        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri dcebdbdE  e        CBeCB  ce  C  a Bccde

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK AŞÇIOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,193 204,770 3 73 283 504 6307

SAY 375,665 260,210 1 17 126 225 1947

EA 279,153 243,280 1 53 217 399 3981

Katılımlar: 4 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 10,25 10,65 11,70

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,50 1,90 2,69

Matematik 40 26 2 25,50 64 12,75 12,54 14,39

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,50 1,22 2,04

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,62 2,71 3,36

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,50 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 14,62 6,81 9,04

Toplam: 286 136 24 130,00 45 120,12 80,76 88,12

Matematik DCAA B  B CBCDCcAE Ca  BABCCACBE D  B  D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCdCbEECADA  cBCDABdDacEBCDDEECDCCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
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İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRAK AŞÇIOĞLU 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,193 204,770 3 73 283 504 6307

SAY 375,665 260,210 1 17 126 225 1947

EA 279,153 243,280 1 53 217 399 3981

Katılımlar: 4 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 6 29,50 74

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

TYT Fen 20 16 3 15,25 76

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 10,25 10,65 11,70

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,50 1,90 2,69

Matematik 40 26 2 25,50 64 12,75 12,54 14,39

Fizik 14 8 4 7,00 50 3,50 1,22 2,04

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,62 2,71 3,36

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 6,50 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 14,62 6,81 9,04

Toplam: 286 136 24 130,00 45 120,12 80,76 88,12

Matematik DCAA B  B CBCDCcAE Ca  BABCCACBE D  B  D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCdCbEECADA  cBCDABdDacEBCDDEECDCCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TULCA BURSALI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 337,628 204,770 1 1 1 3 142

SAY 199,915 260,210 3 117 439 823 9093

EA 262,390 243,280 3 63 267 486 5074

Katılımlar: 4 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Türkçe 6 5 0 5,00 83 2,50 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 5,38 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,75 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,00 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 11,62 6,54 6,34

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 3,00 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 4,88 0,51 0,56

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,75 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,88 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,00 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 29 8 27,00 59 13,50 1,44 2,04

Toplam: 286 121 43 110,25 39 120,12 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECCACe bCBCCDDEeBcBBCbabaEbb CdDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 ECaeeeCEACDCCBCAbDEEDBeDEABaDcAE EA D CD      

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 1 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
TULCA BURSALI 0  M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 337,628 204,770 1 1 1 3 142

SAY 199,915 260,210 3 117 439 823 9093

EA 262,390 243,280 3 63 267 486 5074

Katılımlar: 4 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Türkçe 6 5 0 5,00 83 2,50 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 5,38 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,75 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 3,00 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 11,62 6,54 6,34

Tarih-2 11 7 4 6,00 55 3,00 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 10 1 9,75 89 4,88 0,51 0,56

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,75 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,88 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 2,00 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 29 8 27,00 59 13,50 1,44 2,04

Toplam: 286 121 43 110,25 39 120,12 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECCACe bCBCCDDEeBcBBCbabaEbb CdDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 ECaeeeCEACDCCBCAbDEEDBeDEABaDcAE EA D CD      

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 1 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ERDEM KOÇAK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,438 204,770 37 45 136 262 3761

SAY 408,158 260,210 1 3 58 104 1069

EA 324,398 243,280 11 13 68 134 1489

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 34 2 33,50 84 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 9 5 7,75 55 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 160 29 152,75 53 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BECBcCBCDCAAECCDA BABCbACBE DDB EED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACdCCEEbebeECEBCDABeDaAdBeDaEdCDCeAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF ERDEM KOÇAK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,438 204,770 37 45 136 262 3761

SAY 408,158 260,210 1 3 58 104 1069

EA 324,398 243,280 11 13 68 134 1489

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 33 3 32,25 81

TYT Fen 20 15 4 14,00 70

Matematik-2 30 26 2 25,50 85 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 34 2 33,50 84 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 9 5 7,75 55 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 160 29 152,75 53 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BECBcCBCDCAAECCDA BABCbACBE DDB EED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACdCCEEbebeECEBCDABeDaAdBeDaEdCDCeAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE TAŞDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 283,668 204,770 5 7 14 34 806

SAY 260,785 260,210 49 67 304 556 5702

EA 344,578 243,280 5 5 22 54 695

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 2 2 1,50 3 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 21 1 20,75 52 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 119 18 114,50 40 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 BebaBCACCEBEeCBeDeBEDDCaDAEBDaDECBDECDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2    B        be C                              

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Matematik  CAA B  BDCB DC AEdCDA  ABCCA     D     

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE TAŞDEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 283,668 204,770 5 7 14 34 806

SAY 260,785 260,210 49 67 304 556 5702

EA 344,578 243,280 5 5 22 54 695

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71

TYT Matematik 40 13 0 13,00 33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 2 2 1,50 3 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 20 1 19,75 66 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 21 1 20,75 52 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 119 18 114,50 40 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 BebaBCACCEBEeCBeDeBEDDCaDAEBDaDECBDECDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2    B        be C                              

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Matematik  CAA B  BDCB DC AEdCDA  ABCCA     D     

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSELTİTİZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,163 204,770 113 159 522 966 11904

SAY 210,755 260,210 87 109 415 782 8367

EA 185,643 243,280 107 145 490 912 11011

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 12 18,00 45

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 9 6 7,50 19 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 62 41 51,75 18 89,57 80,76 88,12

Matematik  eCB DB  BaAd   ACa A    bd             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri               D   DCdD c bcCCDadb      e

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSELTİTİZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,163 204,770 113 159 522 966 11904

SAY 210,755 260,210 87 109 415 782 8367

EA 185,643 243,280 107 145 490 912 11011

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 12 18,00 45

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17

TYT Fen 20 4 5 2,75 14

Matematik-2 30 9 6 7,50 25 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 9 6 7,50 19 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 8 5,00 13 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 62 41 51,75 18 89,57 80,76 88,12

Matematik  eCB DB  BaAd   ACa A    bd             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri               D   DCdD c bcCCDadb      e

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU BAKAY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 215,536 260,210 83 103 400 750 8072

EA 197,236 243,280 101 129 455 846 10155

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 7 3 6,25 16 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 68 29 60,81 21 89,57 80,76 88,12

Matematik      cB  c AA    CC A     C    e        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Eb            c   cC       CeD         c

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYSU BAKAY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 215,536 260,210 83 103 400 750 8072

EA 197,236 243,280 101 129 455 846 10155

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 7 3 6,25 16 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 5 2,75 7 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 68 29 60,81 21 89,57 80,76 88,12

Matematik      cB  c AA    CC A     C    e        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Eb            c   cC       CeD         c

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GEZİCİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,240 204,770 7 9 19 53 1083

SAY 301,290 260,210 29 43 238 427 4181

EA 362,820 243,280 1 1 3 14 291

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 30 2 29,50 74 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 133 21 127,75 45 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 EBECbACBaACBaCDcadBDBBdbaD   DBCbDCEDAcD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBCDB EB AAeDC CCBAB A  CEAcDD EBD EBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GEZİCİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 273,240 204,770 7 9 19 53 1083

SAY 301,290 260,210 29 43 238 427 4181

EA 362,820 243,280 1 1 3 14 291

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 4 34,00 85

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 11 7 9,25 51 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 22 2 21,50 72 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 30 2 29,50 74 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 133 21 127,75 45 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 EBECbACBaACBaCDcadBDBBdbaD   DBCbDCEDAcD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBCDB EB AAeDC CCBAB A  CEAcDD EBD EBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU BİLGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,900 204,770 109 153 508 940 11324

SAY 308,563 260,210 25 39 228 406 3957

EA 240,230 243,280 61 79 316 595 6624

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 7 22,25 56

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 26 4 25,00 63 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 6 7 4,25 30 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 8 2 7,50 58 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 98 36 89,00 31 89,57 80,76 88,12

Matematik DCbA B  BDCB DCcAECCDA BABCCACB  DDe   a

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri AeaeCaECbac CEBCD  CcEAEd DDcceDCeAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BENSU BİLGİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,900 204,770 109 153 508 940 11324

SAY 308,563 260,210 25 39 228 406 3957

EA 240,230 243,280 61 79 316 595 6624

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 7 22,25 56

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Matematik-2 30 23 2 22,50 75 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 26 4 25,00 63 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 6 7 4,25 30 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 8 2 7,50 58 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 98 36 89,00 31 89,57 80,76 88,12

Matematik DCbA B  BDCB DCcAECCDA BABCCACB  DDe   a

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri AeaeCaECbac CEBCD  CcEAEd DDcceDCeAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA CANTÜRK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 304,391 260,210 27 41 235 417 4095

EA 249,361 243,280 55 73 296 551 5958

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 26 4 25,00 63 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 6 7 4,25 30 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 6 7 4,25 33 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 20 19 15,25 38 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 103 44 92,06 32 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BdCBDCB DC AECeD   cBCC CBE DDB b D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACaeeEE bDdEabBCcABbDabdeaDDccCDCCeEcDdC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞLA CANTÜRK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 304,391 260,210 27 41 235 417 4095

EA 249,361 243,280 55 73 296 551 5958

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 26 4 25,00 63 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 6 7 4,25 30 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 6 7 4,25 33 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 20 19 15,25 38 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 103 44 92,06 32 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BdCBDCB DC AECeD   cBCC CBE DDB b D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ACaeeEE bDdEabBCcABbDabdeaDDccCDCCeEcDdC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN TURGAY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,718 204,770 77 105 395 719 8640

SAY 313,408 260,210 23 37 221 396 3782

EA 256,908 243,280 51 69 285 521 5453

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 25 4 24,00 60 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 10 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 20 19 15,25 38 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 113 54 99,50 35 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAAeBE BDCBCD d ECCD   A CbA B  DDBB aD

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri AbdebcECbedEddeCDABdcEeEBCecEECD* AEBDae

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CAN TURGAY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,718 204,770 77 105 395 719 8640

SAY 313,408 260,210 23 37 221 396 3782

EA 256,908 243,280 51 69 285 521 5453

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

TYT Fen 20 11 8 9,00 45

Matematik-2 30 19 3 18,25 61 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 25 4 24,00 60 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 10 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 8 5 6,75 52 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 20 19 15,25 38 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 113 54 99,50 35 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAAeBE BDCBCD d ECCD   A CbA B  DDBB aD

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri AbdebcECbedEddeCDABdcEeEBCecEECD* AEBDae

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ESEN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,138 204,770 71 99 381 691 8433

SAY 293,303 260,210 35 51 259 465 4454

EA 263,253 243,280 45 59 260 478 4993

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 3 30,25 76

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 26 1 25,75 64 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 3 0 3,00 23 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 2 6,50 16 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 99 20 94,00 33 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB EB AACDCACCBbB    CE   DCEBD    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEb   e       DC A              ED      

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ESEN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,138 204,770 71 99 381 691 8433

SAY 293,303 260,210 35 51 259 465 4454

EA 263,253 243,280 45 59 260 478 4993

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 3 30,25 76

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 21 1 20,75 69 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 26 1 25,75 64 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 3 0 3,00 23 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 2 6,50 16 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 99 20 94,00 33 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB EB AACDCACCBbB    CE   DCEBD    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEb   e       DC A              ED      

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YALÇIN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,538 204,770 111 155 515 957 11693

SAY 184,688 260,210 107 141 487 910 10430

EA 177,683 243,280 113 153 511 952 11576

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 4 1 3,75 9 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 3 6 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 3 15 -0,75 -2 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 55 42 44,50 16 89,57 80,76 88,12

Matematik CD Bd   E                               

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri b Ce b ddE b C  e ca   dd b d    cb     

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN YALÇIN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,538 204,770 111 155 515 957 11693

SAY 184,688 260,210 107 141 487 910 10430

EA 177,683 243,280 113 153 511 952 11576

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 4 1 3,75 9 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 3 6 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 0 6 -1,50 -12 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 3 15 -0,75 -2 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 55 42 44,50 16 89,57 80,76 88,12

Matematik CD Bd   E                               

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri b Ce b ddE b C  e ca   dd b d    cb     

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM SARMAŞIK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,021 204,770 21 23 46 111 2004

SAY 196,276 260,210 97 123 449 839 9353

EA 260,999 243,280 47 65 270 490 5155

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 4 7 2,25 6 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 88 41 77,81 27 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 aBECCACBaeCaaCDDEBBDBBCAabBEdDaCdDeaDAeD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik   aB    EBdde c  d  A     d             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM SARMAŞIK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 248,021 204,770 21 23 46 111 2004

SAY 196,276 260,210 97 123 449 839 9353

EA 260,999 243,280 47 65 270 490 5155

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 4 7 2,25 6 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 88 41 77,81 27 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 aBECCACBaeCaaCDDEBBDBBCAabBEdDaCdDeaDAeD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik   aB    EBdde c  d  A     d             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,410 204,770 73 101 387 706 8528

SAY 287,840 260,210 39 55 270 480 4619

EA 245,130 243,280 57 75 304 572 6254

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 21 6 19,50 49 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 8 2 7,50 58 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 102 43 91,25 32 89,57 80,76 88,12

Matematik cCAA B CBDCB DCe Ed DA  A CeAC E bDB   c

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri dC eb b   d  cBCDA  DcAdB DDc CDCeeE aab

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ AKAY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,410 204,770 73 101 387 706 8528

SAY 287,840 260,210 39 55 270 480 4619

EA 245,130 243,280 57 75 304 572 6254

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 4 33,00 83

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 18 4 17,00 57 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 3 2 2,50 25 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 21 6 19,50 49 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 8 2 7,50 58 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 102 43 91,25 32 89,57 80,76 88,12

Matematik cCAA B CBDCB DCe Ed DA  A CeAC E bDB   c

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri dC eb b   d  cBCDA  DcAdB DDc CDCeeE aab

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU OKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,525 204,770 47 59 192 349 4618

SAY 188,008 260,210 105 137 476 891 10031

EA 233,893 243,280 67 87 336 634 7140

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 2 4 1,00 2 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 6 4 5,00 13 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 74 45 62,75 22 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 bBdCCA Bee  a eDEeBDBBCAab dADBC ceEDABa

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 E deAed                                       

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Matematik    BCcB     A       AcD   d  e          

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
DURU OKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,525 204,770 47 59 192 349 4618

SAY 188,008 260,210 105 137 476 891 10031

EA 233,893 243,280 67 87 336 634 7140

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 13 17,75 44 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 2 4 1,00 2 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 6 4 5,00 17 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 6 4 5,00 13 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 74 45 62,75 22 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 bBdCCA Bee  a eDEeBDBBCAab dADBC ceEDABa

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 E deAed                                       

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Matematik    BCcB     A       AcD   d  e          

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR USLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,718 204,770 13 15 33 90 1657

SAY 234,440 260,210 65 83 353 651 6965

EA 303,343 243,280 23 27 143 262 2587

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 25,25 63 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 16 7 14,25 36 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 107 48 95,00 33 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 EcECCACBcdCBbdDDEeBDBBCbBcaEAD CEaCEDdBD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCcCbB EB A bc ACC AB eDaaE   D        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR USLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,718 204,770 13 15 33 90 1657

SAY 234,440 260,210 65 83 353 651 6965

EA 303,343 243,280 23 27 143 262 2587

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 25,25 63 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 16 7 14,25 36 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 107 48 95,00 33 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 EcECCACBcdCBbdDDEeBDBBCbBcaEAD CEaCEDdBD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCcCbB EB A bc ACC AB eDaaE   D        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE HASPAT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,585 204,770 41 49 151 285 4055

SAY 165,183 260,210 109 153 524 977 12121

EA 198,763 243,280 99 125 448 838 10037

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 7 13,25 33

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 10 2 9,50 53 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 12 10 9,50 21 1,29 1,44 2,04

Toplam: 286 64 37 54,75 19 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1       ACCE E C eD BE  Ca eddaaD CBDEe eA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 ae aCEe cECabC C a b D  A       DD  A Cd      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 1 0 100
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ECE HASPAT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 222,585 204,770 41 49 151 285 4055

SAY 165,183 260,210 109 153 524 977 12121

EA 198,763 243,280 99 125 448 838 10037

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 15 7 13,25 33

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 10 2 9,50 53 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 9 13,75 34 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 12 10 9,50 21 1,29 1,44 2,04

Toplam: 286 64 37 54,75 19 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1       ACCE E C eD BE  Ca eddaaD CBDEe eA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 ae aCEe cECabC C a b D  A       DD  A Cd      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 0 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 1 0 100
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ATEŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,850 204,770 87 117 427 782 9450

SAY 242,910 260,210 59 77 336 621 6523

EA 212,290 243,280 81 105 397 753 8895

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 11 2 10,50 26 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 84 48 72,00 25 89,57 80,76 88,12

Matematik  DCBC B EB A     CC A     d    e        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri E          c  ab ADCBe adeceC C EaCdDd d

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ATEŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,850 204,770 87 117 427 782 9450

SAY 242,910 260,210 59 77 336 621 6523

EA 212,290 243,280 81 105 397 753 8895

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 11 1 10,75 36 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 11 2 10,50 26 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 1 0,75 5 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 4 7 2,25 17 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 84 48 72,00 25 89,57 80,76 88,12

Matematik  DCBC B EB A     CC A     d    e        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri E          c  ab ADCBe adeceC C EaCdDd d

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN YENİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,983 204,770 105 147 482 871 10328

SAY 195,690 260,210 99 125 452 845 9398

EA 185,363 243,280 109 147 493 915 11025

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

TYT Fen 20 2 7 0,25 1

Matematik-2 30 7 13 3,75 13 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 7 16 3,00 8 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 17 -0,25 -1 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 67 59 52,25 18 89,57 80,76 88,12

Matematik d CdCbabEBaAb c dCbcA  d  d    b  d b   

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri ccededcEd ee  c       e    eaDC a C c  e

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN YENİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 172,983 204,770 105 147 482 871 10328

SAY 195,690 260,210 99 125 452 845 9398

EA 185,363 243,280 109 147 493 915 11025

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 8 23,00 58

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

TYT Fen 20 2 7 0,25 1

Matematik-2 30 7 13 3,75 13 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 7 16 3,00 8 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 10 -1,50 -11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 17 -0,25 -1 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 67 59 52,25 18 89,57 80,76 88,12

Matematik d CdCbabEBaAb c dCbcA  d  d    b  d b   

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri ccededcEd ee  c       e    eaDC a C c  e

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN EKİM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,583 204,770 55 71 277 493 6144

SAY 352,993 260,210 15 25 166 299 2586

EA 284,068 243,280 31 41 192 367 3679

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 27 1 26,75 67 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 7 2,25 16 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 129 26 122,50 43 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE BD BCDCA EaC   BABCCACB  D BB  D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eabebEcbAD   EBCD  ab AEB DDEEaDCCAEeDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN EKİM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,583 204,770 55 71 277 493 6144

SAY 352,993 260,210 15 25 166 299 2586

EA 284,068 243,280 31 41 192 367 3679

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49

TYT Fen 20 12 6 10,50 53

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 27 1 26,75 67 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 7 2,25 16 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 129 26 122,50 43 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE BD BCDCA EaC   BABCCACB  D BB  D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eabebEcbAD   EBCD  ab AEB DDEEaDCCAEeDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞAĞBANOĞLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 219,211 260,210 79 97 385 720 7849

EA 204,186 243,280 89 113 420 793 9595

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 11 14 7,50 25 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 13 17 8,75 22 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 11 -2,75 -20 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 3 7 1,25 10 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 24 1,00 3 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 77 62 61,56 22 89,57 80,76 88,12

Matematik c edaBdaBDeBCDbA aCa dD A Cbcd c Da  bE 

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cdeedad  eda dBCD abb cded cb eDC eaBb C

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ŞAĞBANOĞLU 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 219,211 260,210 79 97 385 720 7849

EA 204,186 243,280 89 113 420 793 9595

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 11 14 7,50 25 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 2 3 1,25 13 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 13 17 8,75 22 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 11 -2,75 -20 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 3 7 1,25 10 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 24 1,00 3 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 77 62 61,56 22 89,57 80,76 88,12

Matematik c edaBdaBDeBCDbA aCa dD A Cbcd c Da  bE 

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri cdeedad  eda dBCD abb cded cb eDC eaBb C

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAYLAM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,546 204,770 25 29 57 124 2187

SAY 220,951 260,210 77 95 380 711 7740

EA 281,686 243,280 35 45 204 383 3836

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 14 22,50 56 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 11 0 11,00 37 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 11 0 11,00 28 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 94 35 85,31 30 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 aeAcBCAbCcBcAdBcDeBEDDaaDAEaDBDbCBDaCDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik DCA  B  BDCBCDC                         

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 1 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SAYLAM 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,546 204,770 25 29 57 124 2187

SAY 220,951 260,210 77 95 380 711 7740

EA 281,686 243,280 35 45 204 383 3836

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 10 8 8,00 44 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 14 22,50 56 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 11 0 11,00 37 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 11 0 11,00 28 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 94 35 85,31 30 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 aeAcBCAbCcBcAdBcDeBEDDaaDAEaDBDbCBDaCDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik DCA  B  BDCBCDC                         

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 1 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,165 204,770 83 111 411 748 9085

SAY 279,855 260,210 41 57 275 495 4907

EA 244,200 243,280 59 77 307 576 6313

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 17 1 16,75 56 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 21 1 20,75 52 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 7 2,25 16 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 97 42 86,50 30 89,57 80,76 88,12

Matematik  DCBC B EB AAC   C  A  ADCCE d D EBD    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbbeeaA dE Dc aa  DC   Bd ceCeC Ea   B A

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,165 204,770 83 111 411 748 9085

SAY 279,855 260,210 41 57 275 495 4907

EA 244,200 243,280 59 77 307 576 6313

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 20 7 18,25 46

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 17 1 16,75 56 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 21 1 20,75 52 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 7 2,25 16 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 12 14 8,50 21 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 97 42 86,50 30 89,57 80,76 88,12

Matematik  DCBC B EB AAC   C  A  ADCCE d D EBD    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbbeeaA dE Dc aa  DC   Bd ceCeC Ea   B A

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE BONCUKGÖZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,909 204,770 17 19 40 99 1794

SAY 189,931 260,210 103 129 463 875 9858

EA 230,044 243,280 69 89 344 649 7440

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 1 3 0,25 4 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 11 7 9,25 20 1,29 1,44 2,04

Toplam: 286 86 36 77,06 27 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 Bad e AC    A B DBBb   a bcB eD CBDECDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 e    EeCAECDACcCdcDbb  B                      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE BONCUKGÖZ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,909 204,770 17 19 40 99 1794

SAY 189,931 260,210 103 129 463 875 9858

EA 230,044 243,280 69 89 344 649 7440

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 1 3 0,25 4 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 7 2 6,50 36 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 8 16,00 40 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 5 2 4,50 41 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 11 7 9,25 20 1,29 1,44 2,04

Toplam: 286 86 36 77,06 27 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 Bad e AC    A B DBBb   a bcB eD CBDECDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 e    EeCAECDACcCdcDbb  B                      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KIVANÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 246,353 204,770 23 27 53 120 2089

SAY 149,295 260,210 113 167 548 1019 12787

EA 200,585 243,280 97 123 442 823 9898

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 18 8,50 21

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 2 0 2,00 33 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 18 7 16,25 35 1,29 1,44 2,04

Toplam: 286 64 40 54,00 19 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 B    CAbCEcE C eD BE  Ca eE DaD CBDEeDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 eAC CE  AECabCBCCaDbdD BA aC  E  D            

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE KIVANÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 246,353 204,770 23 27 53 120 2089

SAY 149,295 260,210 113 167 548 1019 12787

EA 200,585 243,280 97 123 442 823 9898

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 18 8,50 21

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 2 0 2,00 33 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 7 19,25 48 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 7 1 6,75 61 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 18 7 16,25 35 1,29 1,44 2,04

Toplam: 286 64 40 54,00 19 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 B    CAbCEcE C eD BE  Ca eE DaD CBDEeDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2 eAC CE  AECabCBCCaDbdD BA aC  E  D            

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BUSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,070 204,770 27 31 60 127 2215

SAY 256,985 260,210 55 73 318 577 5853

EA 296,478 243,280 27 33 163 299 2958

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 16 16,00 40 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 18 6 16,50 41 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 112 44 101,00 35 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECbAdBaeeaa DDdBBDBB daDe ADdCbDCaDAee

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  D BC aCEB AACDCbCC AB c  aE ccD   D    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 1 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BUSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 244,070 204,770 27 31 60 127 2215

SAY 256,985 260,210 55 73 318 577 5853

EA 296,478 243,280 27 33 163 299 2958

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

TYT Fen 20 9 5 7,75 39

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 8 8 6,00 33 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 16 16,00 40 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 16 5 14,75 49 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 18 6 16,50 41 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 112 44 101,00 35 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECbAdBaeeaa DDdBBDBB daDe ADdCbDCaDAee

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  D BC aCEB AACDCbCC AB c  aE ccD   D    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 1 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ENES ALTINTAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,453 204,770 59 81 328 595 7233

SAY 376,253 260,210 9 15 122 220 1931

EA 283,653 243,280 33 43 196 371 3718

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 31 4 30,00 75 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 7 6 5,50 39 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 136 39 126,25 44 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BEbBDdB DCAAEdCDADBABCCA BE DDBBb D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ee eCEECcbAEeEBCDABeDEAEBbDDEECDeCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ENES ALTINTAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 195,453 204,770 59 81 328 595 7233

SAY 376,253 260,210 9 15 122 220 1931

EA 283,653 243,280 33 43 196 371 3718

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 11 24,25 61

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 24 3 23,25 78 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 7 1 6,75 68 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 31 4 30,00 75 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 7 6 5,50 39 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 136 39 126,25 44 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BEbBDdB DCAAEdCDADBABCCA BE DDBBb D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ee eCEECcbAEeEBCDABeDEAEBbDDEECDeCAEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GONCAGÜL KÖSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,149 204,770 65 87 350 634 7884

SAY 215,931 260,210 81 101 398 748 8049

EA 190,286 243,280 105 137 475 890 10682

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 8 10 5,50 12 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 4 1 3,75 9 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 76 39 66,31 23 89,57 80,76 88,12

Sosyal-2        C   bdaBCbd     dc     E cDc ADCd      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Matematik         B  B DC   d                     

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri d e  EE             a   d    EaDCCAd e  

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 1 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 1 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GONCAGÜL KÖSE 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,149 204,770 65 87 350 634 7884

SAY 215,931 260,210 81 101 398 748 8049

EA 190,286 243,280 105 137 475 890 10682

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 2 -0,50 -8 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 8 10 5,50 12 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 4 1 3,75 13 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 4 1 3,75 9 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 7 7 5,25 13 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 76 39 66,31 23 89,57 80,76 88,12

Sosyal-2        C   bdaBCbd     dc     E cDc ADCd      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Matematik         B  B DC   d                     

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri d e  EE             a   d    EaDCCAd e  

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 1 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 1 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 1 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET ŞİMŞEK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 273,266 260,210 43 59 284 519 5183

EA 224,341 243,280 75 97 363 685 7895

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 17 4 16,00 40 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 3 6,25 48 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 90 38 80,56 28 89,57 80,76 88,12

Matematik CDb CDBCEBaA CcCACC A    a E       D    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri c bebb    eDA D  ADCB aBdAceCDe  aCBDBEc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET ŞİMŞEK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 273,266 260,210 43 59 284 519 5183

EA 224,341 243,280 75 97 363 685 7895

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 16 4 15,00 50 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 17 4 16,00 40 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 6 0,50 4 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 3 6,25 48 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 16 13 12,75 32 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 90 38 80,56 28 89,57 80,76 88,12

Matematik CDb CDBCEBaA CcCACC A    a E       D    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri c bebb    eDA D  ADCB aBdAceCDe  aCBDBEc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IMK TARHAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,644 204,770 31 35 105 212 3367

SAY 192,046 260,210 101 127 459 862 9673

EA 236,761 243,280 65 85 326 617 6914

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 17,50 44 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 2 5 0,75 2 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 80 40 70,06 24 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 dBECbACBaACa CD EeBcBBCAabBEee b cC DAce

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  e  Cb  dB                dc            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
IMK TARHAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,644 204,770 31 35 105 212 3367

SAY 192,046 260,210 101 127 459 862 9673

EA 236,761 243,280 65 85 326 617 6914

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 17,50 44 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 2 5 0,75 3 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 2 5 0,75 2 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 80 40 70,06 24 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 dBECbACBaACa CD EeBcBBCAabBEee b cC DAce

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  e  Cb  dB                dc            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZBEK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,355 204,770 49 61 200 361 4751

SAY 151,670 260,210 111 165 543 1010 12694

EA 200,848 243,280 95 121 437 818 9874

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 16 16,00 40

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 9 9 6,75 15 1,29 1,44 2,04

Toplam: 286 60 56 46,00 16 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECCAdebbCBaaDbEBBD BCAB BbA BbaDeaDAce

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 EC a a EAdbbbBaAD dbDB                        

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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40
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÖZBEK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,355 204,770 49 61 200 361 4751

SAY 151,670 260,210 111 165 543 1010 12694

EA 200,848 243,280 95 121 437 818 9874

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 20 16 16,00 40

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 10 7 8,25 46 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 14 18,50 46 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 9 9 6,75 15 1,29 1,44 2,04

Toplam: 286 60 56 46,00 16 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECCAdebbCBaaDbEBBD BCAB BbA BbaDeaDAce

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 EC a a EAdbbbBaAD dbDB                        

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 1 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BAHUR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,908 204,770 69 93 367 662 8210

SAY 315,425 260,210 19 33 212 380 3715

EA 269,243 243,280 41 55 241 441 4600

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 28 3 27,25 68 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 3 6,25 48 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 114 46 102,50 36 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB  BBAACDCACCBAeDAaCeE  DD EBD    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEeddCeECd b    BADCBD Bbccea d  addDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET BAHUR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 188,908 204,770 69 93 367 662 8210

SAY 315,425 260,210 19 33 212 380 3715

EA 269,243 243,280 41 55 241 441 4600

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 12 24,00 60

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61

TYT Fen 20 7 9 4,75 24

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 0 5,00 50 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 28 3 27,25 68 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 3 6,25 48 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 4 6 2,50 19 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 16 15 12,25 31 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 114 46 102,50 36 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB  BBAACDCACCBAeDAaCeE  DD EBD    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEeddCeECd b    BADCBD Bbccea d  addDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET MERT CAMBOLAT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,175 204,770 51 63 210 376 4883

SAY 361,448 260,210 13 23 156 279 2352

EA 300,580 243,280 25 31 154 279 2751

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 30 5 28,75 72 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 10 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 9 3 8,25 63 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 18 16,50 41 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 142 45 130,75 46 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB EB AACDCAdCBAB ADCCEAcDD bBDad B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cabebCAdCdeecCDC ADCBDeBEccCCDecEbCaDBcA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET MERT CAMBOLAT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 215,175 204,770 51 63 210 376 4883

SAY 361,448 260,210 13 23 156 279 2352

EA 300,580 243,280 25 31 154 279 2751

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 30 6 28,50 71

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 25 2 24,50 82 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 3 4,25 43 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 30 5 28,75 72 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 10 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 9 3 8,25 63 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 18 16,50 41 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 142 45 130,75 46 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB EB AACDCAdCBAB ADCCEAcDD bBDad B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cabebCAdCdeecCDC ADCBDeBEccCCDecEbCaDBcA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR OLGUN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 258,070 204,770 11 13 30 82 1603

SAY 300,393 260,210 31 45 243 433 4209

EA 342,215 243,280 7 7 28 62 777

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 17,00 43 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 29 5 27,75 69 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 132 37 122,75 43 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  dECbAdBa bdaCD EaBD B daD EdD CaDC DABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  DCBCcBCdB AACDCAbCBAB bDaCEAADD EBD  BB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NUR OLGUN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 258,070 204,770 11 13 30 82 1603

SAY 300,393 260,210 31 45 243 433 4209

EA 342,215 243,280 7 7 28 62 777

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 7 29,25 73

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73

TYT Fen 20 7 4 6,00 30

Türkçe 6 3 2 2,50 42 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 7 7 5,25 29 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 12 17,00 43 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 22 5 20,75 69 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 7 0 7,00 70 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 29 5 27,75 69 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 132 37 122,75 43 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  dECbAdBa bdaCD EaBD B daD EdD CaDC DABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  DCBCcBCdB AACDCAbCBAB bDaCEAADD EBD  BB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YEDİKARDE Ş 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,088 204,770 19 21 43 106 1942

SAY 259,535 260,210 51 69 311 566 5755

EA 321,140 243,280 13 15 77 152 1637

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 24 2 23,50 59 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 113 48 101,00 35 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 abdaBCA CEBcAeB DBBbeDCCDAaBDBDaCaDECeBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik D AA BEdBDCBCDC   CCbA BABCCA B  DD     

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YEDİKARDE Ş 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,088 204,770 19 21 43 106 1942

SAY 259,535 260,210 51 69 311 566 5755

EA 321,140 243,280 13 15 77 152 1637

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Türkçe 6 2 4 1,00 17 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 21 2 20,50 68 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 24 2 23,50 59 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 113 48 101,00 35 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 abdaBCA CEBcAeB DBBbeDCCDAaBDBDaCaDECeBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik D AA BEdBDCBCDC   CCbA BABCCA B  DD     

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL İNALKOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 199,781 260,210 93 119 442 826 9106

EA 184,726 243,280 111 149 496 918 11081

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 3 9 0,75 3 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 4 9 1,75 4 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 66 44 55,06 19 89,57 80,76 88,12

Matematik bbdda   E  c  D b aB     e    D         

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Ecde d  acb    e     D  aAa Cbe    cD c 

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MİKAİL İNALKOÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 199,781 260,210 93 119 442 826 9106

EA 184,726 243,280 111 149 496 918 11081

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 3 9 0,75 3 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 4 9 1,75 4 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 5 14 1,50 4 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 66 44 55,06 19 89,57 80,76 88,12

Matematik bbdda   E  c  D b aB     e    D         

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Ecde d  acb    e     D  aAa Cbe    cD c 

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ÇALIŞKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,351 204,770 67 91 364 657 8166

SAY 209,511 260,210 91 113 424 791 8445

EA 192,936 243,280 103 135 471 880 10495

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 1 3,75 9 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 2 5 0,75 2 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 3 10 0,50 2 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 3 10 0,50 1 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 7 6 5,50 39 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 77 53 63,81 22 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1                             A     CED c 

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2          C bdB bec                            

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Matematik        b d Ac b  CdeA  b ddb            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEedeCc CcdDAC  d aC e db EdCed Eae     

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
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İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MURAT ÇALIŞKAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,351 204,770 67 91 364 657 8166

SAY 209,511 260,210 91 113 424 791 8445

EA 192,936 243,280 103 135 471 880 10495

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 0 0 0,00 0 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 1 3,75 9 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 2 5 0,75 2 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 3 10 0,50 2 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 3 10 0,50 1 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 7 6 5,50 39 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 2 5 0,75 6 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 11 16 7,00 18 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 77 53 63,81 22 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1                             A     CED c 

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2          C bdB bec                            

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Matematik        b d Ac b  CdeA  b ddb            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEedeCc CcdDAC  d aC e db EdCed Eae     

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜRÜVVET BAYRAKTAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 223,926 260,210 73 91 373 698 7559

EA 202,796 243,280 91 117 426 803 9708

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 9 3 8,25 21 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 2 3,50 9 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 70 26 63,56 22 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCB  Ba B AA    b        bE            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri               D      e      C Cd D      

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MÜRÜVVET BAYRAKTAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 223,926 260,210 73 91 373 698 7559

EA 202,796 243,280 91 117 426 803 9708

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 9 3 8,25 21 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 2 3,50 9 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 70 26 63,56 22 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCB  Ba B AA    b        bE            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri               D      e      C Cd D      

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DEMİRBİLEK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,833 204,770 63 85 346 627 7694

SAY 313,730 260,210 21 35 218 393 3767

EA 252,808 243,280 53 71 289 531 5726

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 21 3 20,25 51 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 6 6 4,50 32 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 4 6,00 46 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 112 36 103,00 36 89,57 80,76 88,12

Matematik CD BCbB  B AACa ACCBAB   CCEA  D  Ba    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbCCa eddE DeCa  ADCBeCBEcceCDeEEceBDeEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DEMİRBİLEK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,833 204,770 63 85 346 627 7694

SAY 313,730 260,210 21 35 218 393 3767

EA 252,808 243,280 53 71 289 531 5726

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 21 3 20,25 51 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 6 6 4,50 32 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 4 6,00 46 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 112 36 103,00 36 89,57 80,76 88,12

Matematik CD BCbB  B AACa ACCBAB   CCEA  D  Ba    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbCCa eddE DeCa  ADCBeCBEcceCDeEEceBDeEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DEMİRTAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,768 204,770 45 55 171 317 4371

SAY 362,533 260,210 11 21 150 273 2324

EA 311,588 243,280 19 23 116 214 2121

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 23 0 23,00 77 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 31 0 31,00 78 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 10 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 5 6 3,50 27 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 18 20 13,00 33 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 143 38 133,50 47 89,57 80,76 88,12

Matematik DC A BE B CBCD  AECCDADBABCCA BE DDBBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ebdeCEcdAbddeEaCD  dDacEBdecEEeDCecEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DEMİRTAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,768 204,770 45 55 171 317 4371

SAY 362,533 260,210 11 21 150 273 2324

EA 311,588 243,280 19 23 116 214 2121

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 23 0 23,00 77 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 31 0 31,00 78 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 10 1,50 11 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 5 6 3,50 27 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 18 20 13,00 33 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 143 38 133,50 47 89,57 80,76 88,12

Matematik DC A BE B CBCD  AECCDADBABCCA BE DDBBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri ebdeCEcdAbddeEaCD  dDacEBdecEEeDCecEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 1 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI HİLAL TEKİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,360 204,770 75 103 390 709 8533

SAY 237,893 260,210 63 81 345 637 6770

EA 209,625 243,280 83 107 404 763 9127

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34

TYT Fen 20 8 3 7,25 36

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 7 1 6,75 17 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 80 25 73,75 26 89,57 80,76 88,12

Matematik   AA Bd B  B            A C             

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri e  de    D     CDA  DcdE   a    a AE  a 

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI HİLAL TEKİN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,360 204,770 75 103 390 709 8533

SAY 237,893 260,210 63 81 345 637 6770

EA 209,625 243,280 83 107 404 763 9127

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 7 28,25 71

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34

TYT Fen 20 8 3 7,25 36

Matematik-2 30 7 1 6,75 23 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 7 1 6,75 17 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 3 0,25 2 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 8 8 6,00 15 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 80 25 73,75 26 89,57 80,76 88,12

Matematik   AA Bd B  B            A C             

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri e  de    D     CDA  DcdE   a    a AE  a 

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFŞAN ÇAKMAK 1905  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,898 204,770 61 83 332 602 7301

SAY 289,323 260,210 37 53 265 475 4574

EA 239,303 243,280 63 81 320 602 6704

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 16 7 14,25 36 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 17 16 13,00 33 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 108 50 95,50 33 89,57 80,76 88,12

Matematik  DCBCea EB AACDeAdC Ac  DaC    D   b    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbeadecd     DbBADCBD BdbdeCDeEEDe DccA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFŞAN ÇAKMAK 1905  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,898 204,770 61 83 332 602 7301

SAY 289,323 260,210 37 53 265 475 4574

EA 239,303 243,280 63 81 320 602 6704

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 9 28,75 72

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 15 6 13,50 45 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 16 7 14,25 36 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 7 0,25 2 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 17 16 13,00 33 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 108 50 95,50 33 89,57 80,76 88,12

Matematik  DCBCea EB AACDeAdC Ac  DaC    D   b    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbeadecd     DbBADCBD BdbdeCDeEEDe DccA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ALTINTAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,988 204,770 81 109 407 742 8972

SAY 258,683 260,210 53 71 315 570 5783

EA 222,128 243,280 77 99 373 698 8064

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 13 2 12,50 31 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 13 17 8,75 22 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 90 42 79,50 28 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE B  BCD    C  b  A Cb            

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri edd CbE bDd bc C A aDccEBa cEEe CeebBD  

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ALTINTAŞ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,988 204,770 81 109 407 742 8972

SAY 258,683 260,210 53 71 315 570 5783

EA 222,128 243,280 77 99 373 698 8064

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 7 30,25 76

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 30 13 2 12,50 42 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 13 2 12,50 31 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 3 8 1,00 7 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 13 17 8,75 22 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 90 42 79,50 28 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE B  BCD    C  b  A Cb            

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri edd CbE bDd bc C A aDccEBa cEEe CeebBD  

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA KÖK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,980 204,770 85 115 417 763 9216

SAY 293,320 260,210 33 49 256 462 4450

EA 228,380 243,280 71 91 351 659 7590

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 16 2 15,50 39 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 8 2 7,50 54 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 101 40 91,00 32 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB EB A  caACC A     CE            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri E CC Ce  dADACceBADCBD BdbbeC e EaCBDBEe

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
RÜYA KÖK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 180,980 204,770 85 115 417 763 9216

SAY 293,320 260,210 33 49 256 462 4450

EA 228,380 243,280 71 91 351 659 7590

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29

TYT Fen 20 12 4 11,00 55

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 16 2 15,50 39 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 8 2 7,50 54 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 22 11 19,25 48 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 101 40 91,00 32 89,57 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB EB A  caACC A     CE            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri E CC Ce  dADACceBADCBD BdbbeC e EaCBDBEe

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL EĞİRMEN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,638 204,770 107 149 492 903 10506

SAY 224,958 260,210 69 87 366 688 7494

EA 208,998 243,280 85 109 407 766 9181

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 13 4 12,00 30 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 71 35 62,25 22 89,57 80,76 88,12

Matematik  DCBCDa EB A CDb CC eB    d             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri               b      edBdbcC ee  D  D  c

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SEÇİL EĞİRMEN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 171,638 204,770 107 149 492 903 10506

SAY 224,958 260,210 69 87 366 688 7494

EA 208,998 243,280 85 109 407 766 9181

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 13 4 12,00 40 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 13 4 12,00 30 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 9 1,75 4 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 71 35 62,25 22 89,57 80,76 88,12

Matematik  DCBCDa EB A CDb CC eB    d             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri               b      edBdbcC ee  D  D  c

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL GÜÇCÜK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,618 204,770 33 37 107 214 3375

SAY 390,268 260,210 7 11 97 173 1526

EA 308,228 243,280 21 25 125 231 2295

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 27 2 26,50 66 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 10 2 9,50 73 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 154 27 147,25 51 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE BeCBCDC AECCaA BABCCACB  D     D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri A aebEE  DcdaEBCDAB DcAEBeDDEECDbCAE DBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL GÜÇCÜK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,618 204,770 33 37 107 214 3375

SAY 390,268 260,210 7 11 97 173 1526

EA 308,228 243,280 21 25 125 231 2295

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 5 33,75 84

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 24 2 23,50 78 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 3 0 3,00 30 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 27 2 26,50 66 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 5 6 3,50 25 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 10 2 9,50 73 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 154 27 147,25 51 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE BeCBCDC AECCaA BABCCACB  D     D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri A aebEE  DcdaEBCDAB DcAEBeDDEECDbCAE DBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 1 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÖKTEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,118 204,770 79 107 399 730 8812

SAY 268,058 260,210 45 61 292 534 5390

EA 226,763 243,280 73 93 356 668 7710

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 15 5 13,75 34 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 14 15 10,25 26 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 93 40 83,00 29 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE B CBCD d Ee  d eA Cb     D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eC de   eDeEbcBCD e ac E  ecE e CeAEcDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÖKTEMİR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 184,118 204,770 79 107 399 730 8812

SAY 268,058 260,210 45 61 292 534 5390

EA 226,763 243,280 73 93 356 668 7710

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 15 5 13,75 34 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 3 7 1,25 9 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 14 15 10,25 26 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 93 40 83,00 29 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE B CBCD d Ee  d eA Cb     D      

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eC de   eDeEbcBCD e ac E  ecE e CeAEcDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ERIŞIK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 227,491 260,210 67 85 360 678 7355

EA 220,171 243,280 79 103 380 706 8210

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 15 2 14,50 36 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 2 13 -1,25 -3 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 74 36 65,06 23 89,57 80,76 88,12

Matematik  CAA B  B dBCD cAEC     A CC C          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri e d eEd  ed  a    e c       a eDee      

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ERIŞIK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 227,491 260,210 67 85 360 678 7355

EA 220,171 243,280 79 103 380 706 8210

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 15 2 14,50 36 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 1 7 -0,75 -5 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 2 13 -1,25 -3 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 74 36 65,06 23 89,57 80,76 88,12

Matematik  CAA B  B dBCD cAEC     A CC C          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri e d eEd  ed  a    e c       a eDee      

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NİGİT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 221,016 260,210 75 93 378 709 7733

EA 202,796 243,280 91 117 426 803 9708

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 10 7 8,25 21 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 6 2,50 6 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 71 34 62,56 22 89,57 80,76 88,12

Matematik CeCBC a  B Aea  AdC A     aE   b        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri    e  e       b  AeC       eC C  a      

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NİGİT 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 89 121 438 822 9840

SAY 221,016 260,210 75 93 378 709 7733

EA 202,796 243,280 91 117 426 803 9708

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 10 6 8,50 28 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 10 7 8,25 21 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 4 6 2,50 6 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 71 34 62,56 22 89,57 80,76 88,12

Matematik CeCBC a  B Aea  AdC A     aE   b        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri    e  e       b  AeC       eC C  a      

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE GÜLEŞÇİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 295,485 204,770 3 5 9 21 568

SAY 266,223 260,210 47 63 295 540 5482

EA 354,575 243,280 3 3 9 28 416

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41

TYT Fen 20 6 0 6,00 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 31,50 79 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 19 3 18,25 46 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 127 20 122,00 43 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 EdECbACBcACa CDeEBBDBBCABDBEADBCbDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBdDB  B A CDC C  b     CE  DDeE D   B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE GÜLEŞÇİ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 295,485 204,770 3 5 9 21 568

SAY 266,223 260,210 47 63 295 540 5482

EA 354,575 243,280 3 3 9 28 416

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 35 3 34,25 86

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78

TYT Matematik 40 18 6 16,50 41

TYT Fen 20 6 0 6,00 30

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 6 31,50 79 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 14 2 13,50 45 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 19 3 18,25 46 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 127 20 122,00 43 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 EdECbACBcACa CDeEBBDBBCABDBEADBCbDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CDCBdDB  B A CDC C  b     CE  DDeE D   B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN SILA GÜDÜK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,480 204,770 35 43 133 259 3756

SAY 394,173 260,210 3 7 79 152 1412

EA 330,705 243,280 9 11 57 111 1236

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 1 37,75 94

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 36 1 35,75 89 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 9 1,75 13 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 155 30 147,50 52 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BECB CBCDCAAECCDADBABCCAeBE DDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri caeCbEcCdDd ddBCDc  DcAEBCDDEc DCeAEcDBe

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÜMRAN SILA GÜDÜK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,480 204,770 35 43 133 259 3756

SAY 394,173 260,210 3 7 79 152 1412

EA 330,705 243,280 9 11 57 111 1236

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 38 1 37,75 94

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76

TYT Fen 20 15 5 13,75 69

Matematik-2 30 27 1 26,75 89 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 36 1 35,75 89 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 9 1,75 13 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 15 17,25 43 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 155 30 147,50 52 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BECB CBCDCAAECCDADBABCCAeBE DDBBEED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri caeCbEcCdDd ddBCDc  DcAEBCDDEc DCeAEcDBe

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR IŞIK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,053 204,770 53 69 251 452 5594

SAY 343,620 260,210 17 29 180 321 2874

EA 280,348 243,280 39 49 209 389 3909

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 19 5 17,75 59 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 25 5 23,75 59 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 8 2,00 14 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 130 34 121,50 42 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE BDbBCDCd EaC A cAcCC CB  D BB ED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCeebbE  DdEddBCDA  DcAEBeDaEddDCCAE DBd

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR IŞIK 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 209,053 204,770 53 69 251 452 5594

SAY 343,620 260,210 17 29 180 321 2874

EA 280,348 243,280 39 49 209 389 3909

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80

TYT Matematik 40 27 2 26,50 66

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 19 5 17,75 59 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 6 0 6,00 60 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 25 5 23,75 59 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 4 8 2,00 14 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 14 17,50 44 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 130 34 121,50 42 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAA BE BDbBCDCd EaC A cAcCC CB  D BB ED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCeebbE  DdEddBCDA  DcAEBeDaEddDCCAE DBd

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KARA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 307,103 204,770 1 3 6 14 393

SAY 197,340 260,210 95 121 446 835 9286

EA 260,088 243,280 49 67 274 499 5240

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 25 9 22,75 49 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 6 1 5,75 14 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 106 39 96,25 34 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 E ECbACBebCBaCD EeBcBBCABDBcADdCbDbaeABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 EaBCABCEACcCdBCbaDdEDcCa AB D  E  AcDECD      

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Matematik  DCBC B            Bc                   

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KARA 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 307,103 204,770 1 3 6 14 393

SAY 197,340 260,210 95 121 446 835 9286

EA 260,088 243,280 49 67 274 499 5240

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 10 22,50 56

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 7,67 6,54 6,34

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,52 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 0,35 0,51 0,56

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,12 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,14 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,16 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 25 9 22,75 49 1,29 1,44 2,04

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 6 1 5,75 14 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 106 39 96,25 34 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 E ECbACBebCBaCD EeBcBBCABDBcADdCbDbaeABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 EaBCABCEACcCdBCbaDdEDcCa AB D  E  AcDECD      

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Matematik  DCBC B            Bc                   

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 2 0 100
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 1 0 100
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 1 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 1 0 100
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 1 0 100
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 1 0 100
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 1 0 100
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN SAYMAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 272,768 204,770 9 11 22 56 1100

SAY 243,770 260,210 57 75 333 618 6482

EA 319,953 243,280 17 19 88 167 1699

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 15 3 14,25 36 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 113 33 104,75 37 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 bBECbACBDAaeaCDeEBBDBBCAaDdEADBCEDeEDABa

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik   CBCcB EB AACD  CC A    aCE e          

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN SAYMAN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 272,768 204,770 9 11 22 56 1100

SAY 243,770 260,210 57 75 333 618 6482

EA 319,953 243,280 17 19 88 167 1699

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 8 28,00 70

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33

TYT Fen 20 6 3 5,25 26

Türkçe 6 4 2 3,50 58 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 15 3 14,25 48 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 15 3 14,25 36 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 113 33 104,75 37 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 bBECbACBDAaeaCDeEBBDBBCAaDdEADBCEDeEDABa

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik   CBCcB EB AACD  CC A    aCE e          

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 1 0 100
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 1 0 100
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN AYTUĞ TOPEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,313 204,770 57 79 315 568 6859

SAY 238,570 260,210 61 79 342 634 6732

EA 208,783 243,280 87 111 410 771 9205

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 2 0 2,00 5 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 89 37 79,75 28 89,57 80,76 88,12

Matematik  D                        C             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Ecb  e     D eDCBbc     d c Ce E     BEe

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN AYTUĞ TOPEL 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,313 204,770 57 79 315 568 6859

SAY 238,570 260,210 61 79 342 634 6732

EA 208,783 243,280 87 111 410 771 9205

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 2 0 2,00 5 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 89 37 79,75 28 89,57 80,76 88,12

Matematik  D                        C             

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Ecb  e     D eDCBbc     d c Ce E     BEe

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YETKİN TUNASOY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,975 204,770 43 51 157 292 4129

SAY 390,438 260,210 5 9 94 170 1518

EA 320,120 243,280 15 17 84 162 1686

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 34 3 33,25 83 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 6 8 4,00 29 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 10 3 9,25 71 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 24 16 20,00 50 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 154 38 144,50 51 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAAaBE BDCBCDCeAEdCDADBABCCACBE DDBBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri edaCCEcCdbAEdcBCDABCDccEBeDcEECDCeAccDBe

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YETKİN TUNASOY 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,975 204,770 43 51 157 292 4129

SAY 390,438 260,210 5 9 94 170 1518

EA 320,120 243,280 15 17 84 162 1686

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83

TYT Fen 20 15 3 14,25 71

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 34 3 33,25 83 14,90 12,54 14,39

Fizik 14 6 8 4,00 29 1,17 1,22 2,04

Kimya 13 10 3 9,25 71 2,74 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 3,05 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 24 16 20,00 50 6,96 6,81 9,04

Toplam: 286 154 38 144,50 51 89,57 80,76 88,12

Matematik DCAAaBE BDCBCDCeAEdCDADBABCCACBE DDBBE D

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri edaCCEcCdbAEdcBCDABCDccEBeDcEECDCeAccDBe

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DURĞUN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,231 204,770 15 17 36 94 1749

SAY 213,901 260,210 85 107 407 763 8168

EA 284,779 243,280 29 39 187 359 3639

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 9 25,75 64 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 9 2 8,50 21 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 94 32 86,06 30 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 B bDBCACCEccA B DeBaDDCCDAEeDBcaCBDaCDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik DCAA Bd d CBCD                          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DURĞUN 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,231 204,770 15 17 36 94 1749

SAY 213,901 260,210 85 107 407 763 8168

EA 284,779 243,280 29 39 187 359 3639

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 9 25,75 64 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 9 2 8,50 28 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 9 2 8,50 21 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 94 32 86,06 30 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 B bDBCACCEccA B DeBaDDCCDAEeDBcaCBDaCDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik DCAA Bd d CBCD                          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇINAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,943 204,770 29 33 72 148 2528

SAY 224,665 260,210 71 89 370 693 7511

EA 281,480 243,280 37 47 206 385 3853

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 13 11 10,25 26

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 21,50 54 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 14 4 13,00 33 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 97 48 85,00 30 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 cBECCAdBaAaaaCDDEBBDBBCbaDeb DabbDCEaABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  DCBCDB  BaA e C C BA     eE      Be    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇINAR 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,943 204,770 29 33 72 148 2528

SAY 224,665 260,210 71 89 370 693 7511

EA 281,480 243,280 37 47 206 385 3853

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 13 11 10,25 26

TYT Fen 20 1 4 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 12 6 10,50 58 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 14 21,50 54 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 14 4 13,00 33 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 97 48 85,00 30 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 cBECCAdBaAaaaCDDEBBDBBCbaDeb DabbDCEaABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  DCBCDB  BaA e C C BA     eE      Be    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 2 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRÜT SARAÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,360 204,770 39 47 142 271 3884

SAY 209,568 260,210 89 111 421 788 8439

EA 263,608 243,280 43 57 257 475 4965

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 13 4 12,00 30 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 85 48 73,00 26 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECbAeBbdCcaCDDE BaBBCAaaBcAbaCcDeEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CD BC c  B A  DeAbC A   b CE   D        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRÜT SARAÇ 0  MA

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,360 204,770 39 47 142 271 3884

SAY 209,568 260,210 89 111 421 788 8439

EA 263,608 243,280 43 57 257 475 4965

Katılımlar: 114 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 11 25,25 63

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 9 8 7,00 18

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 4 1 3,75 63 1,11 0,98 0,96

Edebiyat 18 11 6 9,50 53 3,42 2,97 2,87

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,67 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,46 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 14 20,50 51 7,67 6,54 6,34

Matematik-2 30 12 4 11,00 37 12,76 10,65 11,70

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,14 1,90 2,69

Matematik 40 13 4 12,00 30 14,90 12,54 14,39

Toplam: 286 85 48 73,00 26 89,57 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECbAeBbdCcaCDDE BaBBCAaaBcAbaCcDeEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik CD BC c  B A  DeAbC A   b CE   D        

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 1 0 100
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DOĞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,630 204,770 1 53 160 296 4166

SAY 441,548 260,210 1 1 22 40 428

EA 335,740 243,280 1 9 43 89 1033

Katılımlar: 2 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 30,00 10,65 11,70

Geometri 10 9 0 9,00 90 9,00 1,90 2,69

Matematik 40 39 0 39,00 98 39,00 12,54 14,39

Fizik 14 10 4 9,00 64 9,00 1,22 2,04

Kimya 13 12 1 11,75 90 11,75 2,71 3,36

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 11,75 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 32,50 6,81 9,04

Toplam: 286 169 27 162,25 57 162,25 80,76 88,12

Matematik CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADD EBDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri bEbCbCeECEADACDCBADCBDCBEcECCDCEEbCBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA DOĞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,630 204,770 1 53 160 296 4166

SAY 441,548 260,210 1 1 22 40 428

EA 335,740 243,280 1 9 43 89 1033

Katılımlar: 2 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 30 0 30,00 100 30,00 10,65 11,70

Geometri 10 9 0 9,00 90 9,00 1,90 2,69

Matematik 40 39 0 39,00 98 39,00 12,54 14,39

Fizik 14 10 4 9,00 64 9,00 1,22 2,04

Kimya 13 12 1 11,75 90 11,75 2,71 3,36

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 11,75 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 32,50 6,81 9,04

Toplam: 286 169 27 162,25 57 162,25 80,76 88,12

Matematik CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADD EBDEEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri bEbCbCeECEADACDCBADCBDCBEcECCDCEEbCBDBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BOSTANCI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 160,780 204,770 39 161 527 972 11941

SAY 179,835 260,210 27 143 495 929 10962

EA 169,970 243,280 33 155 520 971 12039

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 2 0 2,00 5 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 45 15 41,25 14 57,84 80,76 88,12

Matematik    B    E                               

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL BOSTANCI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 160,780 204,770 39 161 527 972 11941

SAY 179,835 260,210 27 143 495 929 10962

EA 169,970 243,280 33 155 520 971 12039

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 6 25,50 64

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Matematik-2 30 2 0 2,00 7 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 2 0 2,00 5 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 45 15 41,25 14 57,84 80,76 88,12

Matematik    B    E                               

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK KARSAVURAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 27 121 438 822 9840

SAY 207,301 260,210 17 115 427 799 8592

EA 188,896 243,280 25 139 478 896 10792

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 4 3 3,25 8 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 3 1 2,75 7 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 64 25 57,81 20 57,84 80,76 88,12

Matematik eDC deB  B                              

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri               D        B   Ce           

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
BERK KARSAVURAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 27 121 438 822 9840

SAY 207,301 260,210 17 115 427 799 8592

EA 188,896 243,280 25 139 478 896 10792

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 4 3 3,25 11 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 4 3 3,25 8 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 3 1 2,75 7 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 64 25 57,81 20 57,84 80,76 88,12

Matematik eDC deB  B                              

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri               D        B   Ce           

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN GÜRLER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 27 121 438 822 9840

SAY 294,756 260,210 11 47 252 453 4398

EA 236,851 243,280 13 83 324 615 6903

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 17 7 15,25 51 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 23 10 20,50 51 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 6 8 4,00 29 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 7 6 5,50 42 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 19 16,25 41 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 101 50 88,56 31 57,84 80,76 88,12

Matematik CDaBdDcCEB A CDebCCeAB   CbEA  DbaBDdEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cEeCadAcdEAaeCDbBAeCBDdBbecCaDeEcaCBcBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN GÜRLER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 27 121 438 822 9840

SAY 294,756 260,210 11 47 252 453 4398

EA 236,851 243,280 13 83 324 615 6903

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 17 7 15,25 51 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 6 3 5,25 53 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 23 10 20,50 51 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 6 8 4,00 29 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 7 6 5,50 42 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 19 16,25 41 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 101 50 88,56 31 57,84 80,76 88,12

Matematik CDaBdDcCEB A CDebCCeAB   CbEA  DbaBDdEBB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cEeCadAcdEAaeCDbBAeCBDdBbecCaDeEcaCBcBEA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE GENÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 142,183 204,770 49 171 553 1024 12836

SAY 133,433 260,210 51 173 558 1044 13118

EA 145,190 243,280 49 171 553 1025 12874

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 7 13 3,75 9

TYT Sosyal 20 1 7 -0,75 -4

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 1 2 0,50 8 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 14 6,50 16 4,37 6,54 6,34

Toplam: 286 21 36 12,00 4 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1   bbB A CEBccee  eBa D  Db  D D    ceead

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE GENÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 142,183 204,770 49 171 553 1024 12836

SAY 133,433 260,210 51 173 558 1044 13118

EA 145,190 243,280 49 171 553 1025 12874

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 7 13 3,75 9

TYT Sosyal 20 1 7 -0,75 -4

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 1 2 0,50 8 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 6 6 4,50 25 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 0 5 -1,25 -21 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 14 6,50 16 4,37 6,54 6,34

Toplam: 286 21 36 12,00 4 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1   bbB A CEBccee  eBa D  Db  D D    ceead

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 1 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA NUR ÇİL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,303 204,770 37 157 518 960 11710

SAY 148,543 260,210 47 169 551 1022 12805

EA 162,688 243,280 37 159 533 993 12386

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 7 9,25 23

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 7 1 6,75 38 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 2 7,50 19 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 2 3 1,25 3 0,99 1,44 2,04

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 34 28 27,00 9 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1       ACCEBcA B                   Da    

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2         c     a e D                 A         

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Matematik a                                       

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYDA NUR ÇİL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,303 204,770 37 157 518 960 11710

SAY 148,543 260,210 47 169 551 1022 12805

EA 162,688 243,280 37 159 533 993 12386

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 11 7 9,25 23

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11

TYT Fen 20 1 2 0,50 3

Türkçe 6 0 0 0,00 0 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 7 1 6,75 38 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 2 7,50 19 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 2 3 1,25 3 0,99 1,44 2,04

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 34 28 27,00 9 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1       ACCEBcA B                   Da    

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2         c     a e D                 A         

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Matematik a                                       

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KANÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 144,013 204,770 45 167 547 1014 12791

SAY 164,165 260,210 37 155 527 980 12174

EA 148,413 243,280 47 169 550 1019 12828

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 4 36 -5,00 -13

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 22 13 18,75 47

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 5 14 1,50 5 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 5 18 0,50 1 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 2 7 0,25 2 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 5 6 3,50 27 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 1 10 -1,50 -12 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 8 23 2,25 6 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 53 106 26,50 9 57,84 80,76 88,12

Matematik bDCBdDa  dBdea   b a c e dbb  a ec  c   

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Edbdbae d    CbCdADbBe Bbd dbeC  ebccdce

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KANÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 144,013 204,770 45 167 547 1014 12791

SAY 164,165 260,210 37 155 527 980 12174

EA 148,413 243,280 47 169 550 1019 12828

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 4 36 -5,00 -13

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

TYT Matematik 40 22 13 18,75 47

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 5 14 1,50 5 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 5 18 0,50 1 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 2 7 0,25 2 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 5 6 3,50 27 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 1 10 -1,50 -12 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 8 23 2,25 6 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 53 106 26,50 9 57,84 80,76 88,12

Matematik bDCBdDa  dBdea   b a c e dbb  a ec  c   

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri Edbdbae d    CbCdADbBe Bbd dbeC  ebccdce

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 1 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
Belirli İntegral 2 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 1 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 2 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 1 0
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 1 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KAYA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 27 121 438 822 9840

SAY 216,226 260,210 15 99 396 746 8024

EA 195,846 243,280 23 131 459 854 10274

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 6 1 5,75 14 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 2 2 1,50 11 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 69 32 61,06 21 57,84 80,76 88,12

Matematik    A B  B CB D          d               

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri    eCaE              cedc   c C ee aBD C

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KAYA 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,729 204,770 27 121 438 822 9840

SAY 216,226 260,210 15 99 396 746 8024

EA 195,846 243,280 23 131 459 854 10274

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Matematik-2 30 6 1 5,75 19 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 6 1 5,75 14 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 2 2 1,50 11 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 0 4 -1,00 -8 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 69 32 61,06 21 57,84 80,76 88,12

Matematik    A B  B CB D          d               

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri    eCaE              cedc   c C ee aBD C

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKALP GÜROCAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,798 204,770 9 65 213 381 4921

SAY 394,753 260,210 1 5 76 147 1393

EA 313,398 243,280 1 21 105 202 2015

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 34 2 33,50 84 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 9 5 7,75 55 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 150 28 143,00 50 57,84 80,76 88,12

Matematik CDCBa BCEBBAACDCACCBABDcDCCEAADD EB E BB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbCbCeEeEAbACDa AeCBe BEAECCDeEEaCBDBcA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKALP GÜROCAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,798 204,770 9 65 213 381 4921

SAY 394,753 260,210 1 5 76 147 1393

EA 313,398 243,280 1 21 105 202 2015

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 5 32,75 82

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 7 0 7,00 70 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 34 2 33,50 84 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 9 5 7,75 55 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 27 11 24,25 61 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 150 28 143,00 50 57,84 80,76 88,12

Matematik CDCBa BCEBBAACDCACCBABDcDCCEAADD EB E BB

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EEbCbCeEeEAbACDa AeCBe BEAECCDeEEaCBDBcA

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 1 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 1 0 100
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE DOĞAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,005 204,770 41 163 533 985 12216

SAY 171,228 260,210 31 147 514 960 11723

EA 161,535 243,280 39 161 536 998 12428

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 9 22,75 57

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 2 6 0,50 4 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 6 24 0,00 0 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 51 57 36,75 13 57,84 80,76 88,12

Fen Bilimleri daC dCdb  dcb     DC bddadaeCcddacea Bcd

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE DOĞAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,005 204,770 41 163 533 985 12216

SAY 171,228 260,210 31 147 514 960 11723

EA 161,535 243,280 39 161 536 998 12428

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 9 22,75 57

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 2 6 0,50 4 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 2 10 -0,50 -4 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 6 24 0,00 0 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 51 57 36,75 13 57,84 80,76 88,12

Fen Bilimleri daC dCdb  dcb     DC bddadaeCcddacea Bcd

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 1 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR TOKTAŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,884 204,770 7 57 180 331 4473

SAY 189,931 260,210 19 129 463 875 9858

EA 224,571 243,280 15 95 361 681 7878

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 11 14,25 36 4,37 6,54 6,34

Toplam: 286 74 32 66,06 23 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  CAbBCACCEcEdCB aeBED  a A d a    acCc A

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR TOKTAŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,884 204,770 7 57 180 331 4473

SAY 189,931 260,210 19 129 463 875 9858

EA 224,571 243,280 15 95 361 681 7878

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 10 5 8,75 49 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 11 14,25 36 4,37 6,54 6,34

Toplam: 286 74 32 66,06 23 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  CAbBCACCEcEdCB aeBED  a A d a    acCc A

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 1 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEKNUR ÖZPAMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,105 204,770 35 151 504 934 11306

SAY 126,413 260,210 53 175 561 1049 13192

EA 158,370 243,280 41 163 540 1004 12559

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 6 21 0,75 2

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 13,00 33 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 6 7 4,25 9 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 29 48 17,00 6 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 BC a eAbCEdddCdBcBBEcD aDe d aD  BDEbcBc

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2     a      b CcCe  bEe            eE  CE      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEKNUR ÖZPAMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 167,105 204,770 35 151 504 934 11306

SAY 126,413 260,210 53 175 561 1049 13192

EA 158,370 243,280 41 163 540 1004 12559

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 6 21 0,75 2

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 2 2 1,50 25 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 8 7,00 39 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 13,00 33 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 6 7 4,25 9 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 29 48 17,00 6 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 BC a eAbCEdddCdBcBBEcD aDe d aD  BDEbcBc

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2     a      b CcCe  bEe            eE  CE      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0
Halk Hikâyesi 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 1 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR BOZAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,759 204,770 25 119 431 787 9464

SAY 189,931 260,210 19 129 463 875 9858

EA 183,001 243,280 31 151 503 930 11211

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 4,37 6,54 6,34

Toplam: 286 58 21 52,81 18 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1   E                                     

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR BOZAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 178,759 204,770 25 119 431 787 9464

SAY 189,931 260,210 19 129 463 875 9858

EA 183,001 243,280 31 151 503 930 11211

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 1 0 1,00 17 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 0 0 0,00 0 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 1 0 1,00 3 4,37 6,54 6,34

Toplam: 286 58 21 52,81 18 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1   E                                     

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖZDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,573 204,770 11 67 237 428 5285

SAY 374,550 260,210 5 19 132 234 1982

EA 301,723 243,280 3 29 149 271 2683

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 31 2 30,50 76 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 5 6 3,50 25 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 142 33 133,75 47 57,84 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB dBBAACDCACCBABDADCCEAd D EB    B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbeebC EeE Dc DCBADCBedBdAcCCDCEcDCBDeEc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÖZDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,573 204,770 11 67 237 428 5285

SAY 374,550 260,210 5 19 132 234 1982

EA 301,723 243,280 3 29 149 271 2683

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 4 32,00 80

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 27 2 26,50 88 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 31 2 30,50 76 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 5 6 3,50 25 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 9 4 8,00 62 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 24 13 20,75 52 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 142 33 133,75 47 57,84 80,76 88,12

Matematik CDCBCDB dBBAACDCACCBABDADCCEAd D EB    B

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri EbeebC EeE Dc DCBADCBedBdAcCCDCEcDCBDeEc

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 2 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 1 0 100
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT AKPINAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 151,555 204,770 43 165 541 1003 12535

SAY 186,013 260,210 25 139 480 901 10256

EA 164,575 243,280 35 157 526 982 12306

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 13 10,75 27

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 5 6 3,50 9 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 0 12 -3,00 -21 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 9 23 3,25 8 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 52 58 37,50 13 57,84 80,76 88,12

Matematik  DC  ec        C C  A     d e  b   a    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri ccedebdc ddb b    Db e eEAbeaDCEcDbdDBce

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT AKPINAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 151,555 204,770 43 165 541 1003 12535

SAY 186,013 260,210 25 139 480 901 10256

EA 164,575 243,280 35 157 526 982 12306

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 14 13 10,75 27

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 5 4 4,00 13 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 5 6 3,50 9 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 0 12 -3,00 -21 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 3 4 2,00 15 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 9 23 3,25 8 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 52 58 37,50 13 57,84 80,76 88,12

Matematik  DC  ec        C C  A     d e  b   a    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri ccedebdc ddb b    Db e eEAbeaDCEcDbdDBce

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 1 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 1 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 1 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 1 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 5 2,75 7 4,37 6,54 6,34

Toplam: 286 4 5 2,75 1 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 Bacae ACCa                              

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET ÖZER 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 3 1 2,75 15 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 5 2,75 7 4,37 6,54 6,34

Toplam: 286 4 5 2,75 1 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 Bacae ACCa                              

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 1 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 1 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 0 1 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 0 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN İTGÜ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 143,358 204,770 47 169 550 1018 12809

SAY 161,885 260,210 41 159 533 995 12308

EA 148,463 243,280 45 167 547 1016 12825

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 8 14,00 35

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 1 1 0,75 2 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 38 48 26,00 9 57,84 80,76 88,12

Matematik             A              c            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri bcbeCCec  ea          e    eb e EaC Dd c

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN İTGÜ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 143,358 204,770 47 169 550 1018 12809

SAY 161,885 260,210 41 159 533 995 12308

EA 148,463 243,280 45 167 547 1016 12825

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 8 14,00 35

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 1 1 0,75 3 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 1 1 0,75 2 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 2 8 0,00 0 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 3 6 1,50 12 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 5 15 1,25 3 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 38 48 26,00 9 57,84 80,76 88,12

Matematik             A              c            

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri bcbeCCec  ea          e    eb e EaC Dd c

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 1 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 1 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REZZAN GÜLLÜ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,786 204,770 17 89 355 642 7947

SAY 189,931 260,210 19 129 463 875 9858

EA 187,679 243,280 27 141 481 903 10880

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 10 2,50 6 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 4 6 2,50 5 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 66 37 56,81 20 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 ccEabAdea a   eDE  D         c          

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2   B    c  eC aeAe Eb                          

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
REZZAN GÜLLÜ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,786 204,770 17 89 355 642 7947

SAY 189,931 260,210 19 129 463 875 9858

EA 187,679 243,280 27 141 481 903 10880

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 8 23,56 59

TYT Sosyal 20 10 5 9,27 46

TYT Matematik 40 15 4 13,59 34

TYT Fen 20 6 4 5,39 27

Türkçe 6 2 4 1,00 17 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 3 5 1,75 10 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 10 2,50 6 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 4 6 2,50 5 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 66 37 56,81 20 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 ccEabAdea a   eDE  D         c          

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2   B    c  eC aeAe Eb                          

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 0 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 1 0 100
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA AKPINAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,748 204,770 19 95 372 680 8349

SAY 324,515 260,210 9 31 199 354 3435

EA 263,178 243,280 11 61 263 481 5003

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 8 25,00 63

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 23 1 22,75 76 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 26 2 25,50 64 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 4 8 2,00 14 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 10 3 9,25 71 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 114 38 104,50 37 57,84 80,76 88,12

Matematik DCAA BE BDCBCD dAECC   BABCCACB e DB    

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCaeCEcCbbe d BCDABCDcAbBeDcE dDCeAEBDae

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA AKPINAR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,748 204,770 19 95 372 680 8349

SAY 324,515 260,210 9 31 199 354 3435

EA 263,178 243,280 11 61 263 481 5003

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 8 25,00 63

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39

TYT Fen 20 13 5 11,75 59

Matematik-2 30 23 1 22,75 76 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 26 2 25,50 64 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 4 8 2,00 14 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 10 3 9,25 71 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 21 16 17,00 43 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 114 38 104,50 37 57,84 80,76 88,12

Matematik DCAA BE BDCBCD dAECC   BABCCACB e DB    

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCaeCEcCbbe d BCDABCDcAbBeDcE dDCeAEBDae

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 1 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 1 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 1 0
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 1 0
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA DAĞCI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,200 204,770 21 97 378 688 8424

SAY 170,150 260,210 35 151 520 968 11797

EA 198,740 243,280 21 127 451 841 10040

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 16 12,00 30 4,37 6,54 6,34

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 3 2 2,50 6 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 57 49 44,75 16 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 c deBdACCEc b BeaeBE DCaDAddDBD   a eaeA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik   A  B        C            de           

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEFİKA DAĞCI 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,200 204,770 21 97 378 688 8424

SAY 170,150 260,210 35 151 520 968 11797

EA 198,740 243,280 21 127 451 841 10040

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 12 23,00 58

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 6 7,50 42 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 1 4 0,00 0 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 16 12,00 30 4,37 6,54 6,34

Matematik-2 30 3 2 2,50 8 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 3 2 2,50 6 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 57 49 44,75 16 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 c deBdACCEc b BeaeBE DCaDAddDBD   a eaeA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik   A  B        C            de           

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 0 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 0 1 0
Sözcükte Anlam 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GENÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,648 204,770 3 39 119 238 3624

SAY 178,053 260,210 29 145 500 937 11136

EA 203,445 243,280 19 115 422 796 9659

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 5 22,75 57

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 11 11,25 28 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 11 7 9,25 20 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 70 29 62,75 22 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1   b B A e Bbc BBDd   a a A  c DbCeDEeDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2  e  CE Cc  D  B  eDEE C  d    aA  c   Cd      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN GENÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,648 204,770 3 39 119 238 3624

SAY 178,053 260,210 29 145 500 937 11136

EA 203,445 243,280 19 115 422 796 9659

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 5 22,75 57

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23

TYT Fen 20 2 0 2,00 10

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 11 11,25 28 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 5 1 4,75 43 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 11 7 9,25 20 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 70 29 62,75 22 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1   b B A e Bbc BBDd   a a A  c DbCeDEeDBA

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Sosyal-2  e  CE Cc  D  B  eDEE C  d    aA  c   Cd      

Cevap Anahtarı B BACBCEDCAECDACBCCBDEEDCBAEDCECEADDDEADCEDEBAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 1 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 1 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYRAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,170 204,770 5 41 126 245 3685

SAY 170,815 260,210 33 149 517 964 11761

EA 220,305 243,280 17 101 377 703 8194

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 18,75 47 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 4 1 3,75 8 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 66 28 59,00 21 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 EBECCAdBbb aaCDDE BD BC BDe  e  EDe aA D

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 EbB    E          E                           

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SILA BAYRAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,170 204,770 5 41 126 245 3685

SAY 170,815 260,210 33 149 517 964 11761

EA 220,305 243,280 17 101 377 703 8194

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 10 24,50 61

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 2 2 1,50 25 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 9 18,75 47 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 3 1 2,75 25 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 4 1 3,75 8 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 66 28 59,00 21 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1 EBECCAdBbb aaCDDE BD BC BDe  e  EDe aA D

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 EbB    E          E                           

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 2 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 1 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 1 1 50
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 0 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 0 0
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 0 0 0
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ IŞIK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,078 204,770 23 113 414 752 9092

SAY 163,620 260,210 39 157 530 984 12211

EA 185,770 243,280 29 143 487 909 11004

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 16 10,00 25 4,37 6,54 6,34

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 50 36 41,00 14 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1   dD  ACbEBcbCe ae c   bDAEeDaaaC DECeed

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik                              e          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE NAZ IŞIK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,078 204,770 23 113 414 752 9092

SAY 163,620 260,210 39 157 530 984 12211

EA 185,770 243,280 29 143 487 909 11004

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 10 23,50 59

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 1 1 0,75 13 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 5 8 3,00 17 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 16 10,00 25 4,37 6,54 6,34

Matematik-2 30 0 1 -0,25 -1 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 50 36 41,00 14 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1   dD  ACbEBcbCe ae c   bDAEeDaaaC DECeed

Cevap Anahtarı B BCADBCACCEBEACBBDBBEDDCCDAEBDBDECBDECDBA

Matematik                              e          

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 0 0 0
Halk Hikâyesi 0 1 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0
Şiirde Ahenk 0 0 0
Edebî Sanatlar 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 1 0 100
Dünya Edebiyatı 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 0 0
Paragrafın Yorumlanması 1 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0
Sözcükte Anlam 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 1 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 1 1 50
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR DEMİREL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 140,715 204,770 51 173 556 1028 12868

SAY 153,108 260,210 45 163 540 1007 12643

EA 143,635 243,280 51 173 556 1029 12903

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 5 8,75 22

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23

TYT Matematik 40 5 12 2,00 5

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Matematik-2 30 3 12 0,00 0 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 3 12 0,00 0 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 30 34 21,50 8 57,84 80,76 88,12

Matematik b dcbcBe Badc D bea                     

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR DEMİREL 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 140,715 204,770 51 173 556 1028 12868

SAY 153,108 260,210 45 163 540 1007 12643

EA 143,635 243,280 51 173 556 1029 12903

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 10 5 8,75 22

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23

TYT Matematik 40 5 12 2,00 5

TYT Fen 20 7 3 6,25 31

Matematik-2 30 3 12 0,00 0 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 3 12 0,00 0 7,05 12,54 14,39

Toplam: 286 30 34 21,50 8 57,84 80,76 88,12

Matematik b dcbcBe Badc D bea                     

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 1 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 1 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 128,715 204,770 53 175 561 1037 13064

SAY 138,415 260,210 49 171 555 1034 13027

EA 129,845 243,280 53 175 561 1041 13108

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 6 11,50 29

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 13 9 10,75 4 57,84 80,76 88,12

Matematik a        e                              

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri d                                       

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR YILDIRIM 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 128,715 204,770 53 175 561 1037 13064

SAY 138,415 260,210 49 171 555 1034 13027

EA 129,845 243,280 53 175 561 1041 13108

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 6 11,50 29

TYT Sosyal 20 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Matematik-2 30 0 2 -0,50 -2 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 0 2 -0,50 -1 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 13 9 10,75 4 57,84 80,76 88,12

Matematik a        e                              

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri d                                       

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 0 0 0
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 0 0 0
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 0 0
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 0 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 0 0 0
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 0 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 0 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 0 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 0 0 0
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 0 0 0
Alkoller 1 0 0 0
Esterler 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 0 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 0 0 0
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 0 0 0
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 0 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 0 0 0
Hücresel Solunum 1 0 0 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 0 0 0
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DALGIÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,275 204,770 1 25 48 114 2035

SAY 262,643 260,210 13 65 300 551 5619

EA 280,318 243,280 9 51 213 393 3916

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 5 18,75 47 4,37 6,54 6,34

Matematik-2 30 9 0 9,00 30 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 10 2 9,50 24 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 3 7 1,25 9 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 15 18 10,50 26 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 114 44 103,00 36 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECbA   b  a   E    B AaD EAaBCEDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  DCBC    B A  D  C        C    D  aa    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cEde de  deD CD BcDCBedBdcEeC ecEbCBa Ec

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN DALGIÇ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 247,275 204,770 1 25 48 114 2035

SAY 262,643 260,210 13 65 300 551 5619

EA 280,318 243,280 9 51 213 393 3916

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 7 31,25 78

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Türkçe 6 4 1 3,75 63 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 3 2 2,50 14 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 5 18,75 47 4,37 6,54 6,34

Matematik-2 30 9 0 9,00 30 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 10 2 9,50 24 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 3 7 1,25 9 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 7 5 5,75 44 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 5 6 3,50 27 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 15 18 10,50 26 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 114 44 103,00 36 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  BECbA   b  a   E    B AaD EAaBCEDCEDABD

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Matematik  DCBC    B A  D  C        C    D  aa    

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cEde de  deD CD BcDCBedBdcEeC ecEbCBa Ec

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 2 1 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 0 0 0
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 0 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 1 0 100
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 0 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 0 0 0
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 1 0 100
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 1 0 100
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 2 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 1 0 100
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 1 0 100
Doğal Sistemler 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 0 0 0
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 0 0 0
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
Belirli İntegral 2 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 2 0 0 0
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 0 0 0
Toplam-Fark Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik Denklemler 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 0 2 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 0 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 0 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 0 1 0
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ÇEVİK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,328 204,770 15 77 303 551 6643

SAY 385,840 260,210 3 13 101 190 1656

EA 296,343 243,280 5 35 166 302 2967

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 33 1 32,75 82 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 8 4 7,00 50 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 11 1 10,75 83 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 140 30 132,50 46 57,84 80,76 88,12

Matematik  CAA BE BDCBCDCdAECCD DBABCCA BECDDBB ED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCaCbEE  DcECEBCDABCDEAEB eDEEdDCecEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS ÇEVİK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 200,328 204,770 15 77 303 551 6643

SAY 385,840 260,210 3 13 101 190 1656

EA 296,343 243,280 5 35 166 302 2967

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 8 27,00 68

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56

TYT Fen 20 13 7 11,25 56

Matematik-2 30 24 1 23,75 79 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 33 1 32,75 82 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 8 4 7,00 50 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 11 1 10,75 83 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 29 8 27,00 68 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 140 30 132,50 46 57,84 80,76 88,12

Matematik  CAA BE BDCBCDCdAECCD DBABCCA BECDDBB ED

Cevap Anahtarı B DCAABBECBDCBCDCAAECCDADBABCCACBECDDBBEED

Fen Bilimleri eCaCbEE  DcECEBCDABCDEAEB eDEEdDCecEBDBC

Cevap Anahtarı B ACCCCEECADAECEBCDABCDEAEBCDDEECDCCAEBDBC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 2 0 100
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 1 0 100
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 2 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 1 0 100
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 0 1 0
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 1 0 100
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 1 0 100
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 1 0 100
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 1 0 100
Asit Baz Tanımları 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 1 0 100
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 1 0 100
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 1 0 100
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYDIN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,305 204,770 33 145 476 864 10073

SAY 154,615 260,210 43 161 537 1003 12595

EA 157,683 243,280 43 165 544 1008 12590

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 6 19,50 49

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 16 4,00 10 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 8 5 6,75 15 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 42 32 34,00 12 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  cabbA Babe   D aeB  B  da     b DeEbAeb

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 E a       e CB bDDaEDc                C       

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456

100

0
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA AYDIN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,305 204,770 33 145 476 864 10073

SAY 154,615 260,210 43 161 537 1003 12595

EA 157,683 243,280 43 165 544 1008 12590

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 6 19,50 49

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 1 4 0,00 0 0,68 0,98 0,96

Edebiyat 18 4 5 2,75 15 2,09 2,97 2,87

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 0,94 1,38 1,36

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 0,66 1,21 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 16 4,00 10 4,37 6,54 6,34

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 0,21 0,46 0,57

Coğrafya-2 11 6 3 5,25 48 0,54 0,51 0,56

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,31

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,03 0,14 0,26

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,19 0,21 0,33

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

Sosyal-2 46 8 5 6,75 15 0,99 1,44 2,04

Toplam: 286 42 32 34,00 12 57,84 80,76 88,12

Edebiyat-Sosyal-1  cabbA Babe   D aeB  B  da     b DeEbAeb

Cevap Anahtarı A EBECCACBDACBCCDDEBBDBBCABDBEADBCEDCEDABD

Sosyal-2 E a       e CB bDDaEDc                C       

Cevap Anahtarı A ECBCABCEACDCCBCADDEEDBCDEABCDDAECEAEDECDBEDCAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890123456
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 2 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

Edebî Sanatlar 1 0 0 0
Şiirde Ahenk 1 1 0 100
Şiirin nazım biçimini ve nazım türünü tespit eder. 1 0 1 0
Halk Hikâyesi 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Divan Edebiyatında Şiir 2 0 0 0
Gezi türünün önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Sanatçıları 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Türk Romanı 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Servetifunun Dönemi Sanatçıları 1 0 1 0
Millî Mücadele Dönemi Edebiyatı ve Sanatçıları 1 1 0 100
II. Yeni Sonrası Toplumcu Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Toplumcu Gerçekçi Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Diğer Düzyazı Türleri ve Yazarları 1 0 0 0
Dünya Edebiyatı 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’daki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed (s.a.v.) ve Dört Halife Dönemi’nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini analiz eder.1 0 0 0
İslam dünyasının korunması bağlamında Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyubi Devleti'nin Haçlılarla yaptıkları mücadelelerin sosyokültürel etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Kanuni Dönemi'nden itibaren Osmanlı Devleti'nin eriştiği olgunluğu siyasi sınırlar ve devlet teşkilatı açısından açıklar.1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
Mustafa Kemal'in Birinci Dünya Savaşı'na kadarki eğitim ve askerlik hayatını içinde bulunduğu toplumun siyasi, sosyal ve kültürel yapısı ile ilişkilendirir.1 0 0 0
Kuvayımilliye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.2 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Çevre ve Toplum 1 0 1 0
Su ekosisteminin unsurlarını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Madde döngüleri ve enerji akışını ekosistemin devamlılığı açısından analiz eder. 1 0 1 0
Doğal Sistemler 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

Tarih ve Zaman 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ’ın sonlarından itibaren gerçekleştirilen hukuki düzenlemelerin günümüzün evrensel hukuk ilkelerine etkisini değerlendirir.1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde merkezî otoriteyi güçlendirmeye yönelik düzenlemeleri analiz eder. 1 0 0 0
Orta Çağ’da tarım ve ticaretin yaygın ekonomik faaliyetler olduklarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Avrupa’daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerindeki nüfus hareketlerinin siyasi, askerî ve ekonomik sebep ve sonuçlarını analiz eder.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı'nın sonuçlarını Osmanlı Devleti ve Batılı devletler açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi'nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

Ekosistemi oluşturan unsurları ayırt eder. 1 0 0 0
Ortak doğal ve kültürel mirasa yönelik tehditleri açıklar. 1 1 0 100
Çevre sorunlarını oluşum sebeplerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Doğa olaylarının ekstrem durumlarını ve etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Farklı kültürel bölgelerin yeryüzünde yayılışına etki eden faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Ulaşım ağları ile yerleşme ve ekonomik faaliyetler arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Türkiye'deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Türkiye'nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin belirlenmesinde etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Öğrenme (kazanım), bellek (depolama) ve hatırlama (geri çağırma) arasındaki ilişkileri kavrar. 1 0 0 0
Zekâ kavramını değerlendirir. 1 0 0 0
Stresin günlük yaşama etkilerini tespit eder. 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Sosyal sapmanın nedenlerini araştırır. 1 0 0 0
Toplumsal tabaka ve tabakalaşmanın yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavramlar arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Ana eklem ve ana bileşenleri ayırt eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Din ve dinin yorumu arasındaki farkı ayırt eder. 1 0 0 0
İnsanın doğası ile din arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Ahiret hayatının aşamalarını ayet ve hadislerle temellendirir. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Ruh Sağlığının Temelleri 1 0 0 0
Toplumsal Kurumlar 1 0 0 0
Evlilik ve boşanmanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Çözümleyici çizelgenin (ağaç yönteminin) temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 2024-2025 TÜRKİYE GENELİ-3 AYT

İZMİR / KONAK / ÖZEL ALFA GENÇ ÖZEL ÖĞRETİM KURSU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEREN ÖZDEMİR 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 202,453 204,770 13 75 290 516 6394

SAY 344,860 260,210 7 27 176 316 2837

EA 285,343 243,280 7 37 184 354 3605

Katılımlar: 56 178 592 1089 13375

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 33 6 31,50 79

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51

TYT Fen 20 12 7 10,25 51

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 5,88 10,65 11,70

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,18 1,90 2,69

Matematik 40 29 4 28,00 70 7,05 12,54 14,39

Fizik 14 5 6 3,50 25 0,98 1,22 2,04

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,16 2,71 3,36

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 2,04 2,88 3,64

Fen Bilimleri 40 20 14 16,50 41 5,18 6,81 9,04

Toplam: 286 130 43 119,25 42 57,84 80,76 88,12

Matematik CDCBC BCEBaAACaCACCBAB A CdEAcDD  BDE B 

Cevap Anahtarı A CDCBCDBCEBBAACDCACCBABDADCCEAADDCEBDEEBB

Fen Bilimleri cECd CecaEeD  D BbDC DdBEdEeCDeEEaCaD Ec

Cevap Anahtarı A EECCCCAECEADACDCBADCBDCBEAECCDCEEDCBDBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Üslü ifadeler 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
İkinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem Sistemi 1 1 0 100
Eşitsizlik Sistemleri ve Eşitsizlik Sistemlerinin Grafikle Çözümü 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda Bileşke İşlemi 1 1 0 100
Kartezyen Çarpım 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen Denklemi Bulma 1 1 0 100
Fonksiyonların Sıfır, Pozitif, Negatif Olduğu Yerler 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme İşleminde Kalanı Bulma 1 1 0 100
Logaritmik Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
Bileşke Fonksiyonun Türevi 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
Belirli İntegral 2 1 0 50
İntegral ile Alan Hesabı 2 1 0 50
Trigonometrik Fonksiyonların Aralığı ve Sıralaması 1 0 1 0
Yarım Açı Formülleri 1 1 0 100
Toplam-Fark Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik Denklemler 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Çemberde Uzunluk 2 1 0 50
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Noktanın Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
Koni 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Günlük hayatta kullanılan basit makinelerin işlevlerini açıklar. 1 0 1 0
Newton'ın Hareket Yasaları 1 1 0 100
Cisimlerin hareketini mekanik enerjinin korunumunu kullanarak analiz eder. 1 1 0 100
Düzgün çembersel hareketi açıklar. 1 0 1 0
Açısal momentumu torkla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Kütle Çekim Kuvveti 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş ile ilgili hesaplamalar yapar.1 0 1 0
Yüklü parçacıkların manyetik alan içindeki hareketini analiz eder. 1 0 1 0
Yüklü levhaların özelliklerinden faydalanarak sığacın (kondansatör) işlevini açıklar. 1 1 0 100
Kırınım ve girişim olaylarını inceleyerek ışığın dalga doğası hakkında çıkarım yapar. 1 0 1 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektrik olayını açıklar. 1 0 0 0
Yarı iletken maddelerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Atomun Kuantum Modeli 1 1 0 100
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlük ve Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0
Asit Baz Tanımları 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
Hibritleşme-Molekül Geometrileri 1 1 0 100
Hidrokarbonlar / Alkanlar 1 1 0 100
Alkoller 1 0 1 0
Esterler 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Paratiroid bezini ve salgıladığı hormonları açıklar. 1 0 1 0
Gözün yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kan dolaşımı türlerini açıklar. 1 1 0 100
Sindirime yardımcı organların görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Alveollerden dokulara ve dokulardan alveollere gaz taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
DNA'nın kendini eşlemesini açıklar. 1 1 0 100
Genetik Şifre ve Protein Sentezi 1 0 1 0
Fotosentez sürecini şema üzerinde açıklar. 1 1 0 100
Hücresel Solunum 1 0 1 0
Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizmasını açıklar. 1 1 0 100
Çiçekli bitkilerde döllenmeyi, tohum ve meyvenin oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Komünitede türler arasında simbiyotik ilişkileri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Popülasyon dinamiğine etki eden faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
